证券代码：688157         证券简称：松井股份        公告编号：2022-067

湖南松井新材料股份有限公司董监高及核心技术

人员减持计划时间届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律

责任。

重要内容提示：

 董监高及核心技术人员持股的基本情况

本次减持计划实施前，湖南松井股份料股份有限公司（以下简称“公司）部

分董监高及核心技术人员持股情况如下：

股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例

伍松 董事 2,122,500 2.66%

杨波 董事 1,698,000 2.13%

缪培凯 董事、副总经理 226,031 0.28%

FU RAOSHENG 董事 123,061 0.15%

唐小勤 监事 172,214 0.22%

徐瑞红 监事 157,145 0.20%

张瑛强 副总经理、财务总监 201,634 0.25%

伍俊芸 董事会秘书 63,267 0.08%

李平 核心技术人员 127,367 0.16%

李玉良 核心技术人员 125,573 0.16%

 集中竞价减持计划的实施结果情况

 2022 年 6 月 11 日，公司披露了《董监高及核心技术人员减持股份计划公

告》（公告编号：2022-043）。近日，公司收到伍松先生、杨波先生、缪培凯先生

等 10 名董事、监事、高级管理人员及核心技术人员分别出具的《关于股份减持

结果的告知函》，现将相关减持结果具体公告如下：

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）

持股比

例
当前持股股份来源

伍松 董事、监事、高级管理人员 2,122,500 2.66% IPO前取得：2,122,500股

杨波 董事、监事、高级管理人员 1,698,000 2.13% IPO前取得：1,698,000股

缪培凯 董事、监事、高级管理人员 226,031 0.28% 其他方式取得：226,031股

FU RAOSHENG 董事、监事、高级管理人员 123,061 0.15% 其他方式取得：123,061股

唐小勤 董事、监事、高级管理人员 172,214 0.22% 其他方式取得：172,214股

徐瑞红 董事、监事、高级管理人员 157,145 0.20% 其他方式取得：157,145股

张瑛强 董事、监事、高级管理人员 201,634 0.25% 其他方式取得：201,634股

伍俊芸 董事、监事、高级管理人员 63,267 0.08%
其他方式取得：63,267股，

其中股权激励取得 36,000股

李平 其他股东：核心技术人员 127,367 0.16% 其他方式取得：127,367股

李玉良 其他股东：核心技术人员 125,573 0.16% 其他方式取得：125,573股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

（一）董监高及核心技术人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称
减持数

量（股）

减持

比例
减持期间

减持方

式

减持价格

区间

（元/股）

减持总金额

（元）

减持完成情

况

当前持股

数量（股）

当前

持股

比例

伍松 234,164 0.29%
2022/7/25～

2022/7/26

集中竞

价交易

115.00－

123.40
27,841,922.00

未完成：

296,461 股
1,888,336 2.37%

杨波 205,000 0.26%
2022/7/25～

2022/7/26

集中竞

价交易

114.20－

123.00
24,324,626.00

未完成：

219,500 股
1,493,000 1.87%

缪培凯 55,507 0.07%
2022/7/4～

2022/7/26

集中竞

价交易

99.65－

122.00
5,995,489.73

未完成：

1,000股
170,524 0.21%

FU

RAOSHENG
19,500 0.02%

2022/7/13～

2022/7/29

集中竞

价交易

95.00－

120.04
2,136,598.56

未完成：

11,265 股
103,561 0.13%

唐小勤 40,000 0.05%
2022/7/5～

2022/7/25

集中竞

价交易

100.35－

114.53
4,297,500.00

未完成：

3,053股
132,214 0.17%

徐瑞红 28,295 0.04%
2022/7/5～

2022/7/26

集中竞

价交易

98.95－

100.97
2,928,372.00

未完成：

10,991 股
128,850 0.16%

张瑛强 49,099 0.06%
2022/7/4～

2022/7/26

集中竞

价交易

98.00－

120.27
5,078,571.48

未完成：

1,309股
152,535 0.19%

伍俊芸 13,526 0.02%
2022/7/4～

2022/7/5

集中竞

价交易

99.40－

100.12
1,348,615.76

未完成：

2,290股
49,741 0.06%

李平 27,841 0.03%
2022/7/22～

2022/8/19

集中竞

价交易

110.93－

123.98
3,236,708.21

未完成：

4,000股
99,526 0.12%

李玉良 30,000 0.04%
2022/7/15～

2022/7/22

集中竞

价交易

100.00－

110.00
3,155,000.00

未完成：

1,393股
95,573 0.12%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（五）是否提前终止减持计划    □是 √否

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2022年 12月 29日