证券代码：688111         证券简称：金山办公         公告编号：2023-029

北京金山办公软件股份有限公司

5%以上股东减持股份数量过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 截至 2023 年 4 月 18 日，股东 Kingsoft WPS Corporation Limited（金山

办公应用软件有限公司，以下简称“WPS 香港”）持有本公司股份

243,000,000 股，占本公司总股本的 52.68%，为本公司首次公开发行前

股份，已于 2022 年 11 月 18 日起上市流通；天津奇文一维企业管理咨

询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文一维”）、天津奇文二维企业

管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文二维”）、天津奇文三

维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文三维”）、天津

奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文四维”）、

天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇文五

维”）、天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“奇

文六维”）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简

称“奇文七维”）、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以

下简称“奇文九维”）、天津奇文十维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

（以下简称“奇文十维”）（以上简称“奇文 N 维”），合计持有本公司股

份 52,255,396 股，占本公司总股本的 11.33%，全部为本公司首次公开

发行前股份，已于 2020 年 11 月 18 日起上市流通。

 2023 年 4 月 18 日，公司披露了《北京金山办公软件股份有限公司关于

控股股东及 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-014），

WPS 香港拟通过大宗交易、询价转让的方式减持其所持有的公司股份

不超过 4,612,649 股，拟减持股份占公司总股本的比例不超过 1%；奇

文五维拟通过大宗交易、询价转让的方式减持其所持有的公司股份不

超过 5,371,435 股，拟减持股份占公司总股本的比例不超过 1.1645%；

奇文 N 维（除奇文五维外）拟通过大宗交易、询价转让、集中竞价的

方式减持其所持有的公司股份合计不超过 11,852,447 股，拟减持股份

占公司总股本的比例不超过 2.5696%。

 截至本公告披露日，WPS 香港及奇文 N 维减持数量过半，合计减持股

份数量 21,836,531 股，合计减持占公司股份总数比例为 4.73%。减持后

其持有公司股份数量为 283,242,761 股，占公司股份总数比例为 61.41%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）

持股比

例

当前持股股份来

源

Kingsoft WPS Corporation Limited
5%以上第一大股

东
241,833,759 52.43%

IPO 前 取 得 ：

241,833,759 股

天津奇文一维企业管理咨询合伙

企业（有限合伙）
5%以下股东 1,742,196 0.38%

IPO 前 取 得 ：

1,742,196 股

天津奇文二维企业管理咨询合伙

企业（有限合伙）
5%以下股东 987,862 0.21%

IPO 前 取 得 ：

987,862 股

天津奇文三维企业管理咨询合伙

企业（有限合伙）
5%以下股东 2,204,996 0.48%

IPO 前 取 得 ：

2,204,996 股

天津奇文四维企业管理咨询合伙

企业（有限合伙）
5%以下股东 7,313,542 1.59%

IPO 前 取 得 ：

7,313,542 股

天津奇文五维企业管理咨询合伙

企业（有限合伙）

5%以上非第一大

股东
25,977,062 5.63%

IPO 前 取 得 ：

25,977,062 股

天津奇文六维企业管理咨询合伙

企业（有限合伙）
5%以下股东 944,480 0.20%

IPO 前 取 得 ：

944,480 股

天津奇文七维企业管理咨询合伙

企业（有限合伙）
5%以下股东 5,386,319 1.17%

IPO 前 取 得 ：

5,386,319 股

天津奇文九维企业管理咨询合伙

企业（有限合伙）
5%以下股东 2,142,183 0.46%

IPO 前 取 得 ：

2,142,183 股

天津奇文十维企业管理咨询合伙

企业（有限合伙）
5%以下股东 1,010,360 0.22%

IPO 前 取 得 ：

1,010,360 股

注：持股数量为截至 2023 年 6 月 2 日收盘各股东持股数据。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

其他原因：通过询价转让、集中竞价的方式减持数量过半

股东名称
减持数量

（股）

减持

比例

减持期

间

减持

方式

减持价

格区间

（元/

股）

减持总

金额

（元）

当前持股

数量（股）

当前持

股比例

Kingsoft WPS

Corporation

Limited

2,683,253 0.58%

2023/5/15

～

2023/6/5

其他

方式

375.00-4

00.00

1,035,375,

900.00
240,316,747 52.10%

天津奇文一维

企业管理咨询

合伙企业（有

限合伙）

594,702 0.13%

2023/5/15

～

2023/6/5

其他

方式

405.33-5

00.99

250,215,6

88.22
1,505,386 0.33%

天津奇文二维

企业管理咨询

合伙企业（有

限合伙）

264,600 0.06%

2023/5/15

～

2023/6/5

其他

方式

405.32-5

02.46

111,649,6

50.64
884,042 0.19%

天津奇文三维

企业管理咨询

合伙企业（有

限合伙）

848,417 0.18%

2023/5/15

～

2023/6/5

其他

方式

406.3-50

2.95

339,684,5

64.30
1,784,398 0.39%

天津奇文四维

企业管理咨询

合伙企业（有

限合伙）

2,019,701 0.44%

2023/5/15

～

2023/6/5

其他

方式

406.31-5

00.02

796,212,0

80.70
6,252,619 1.36%

天津奇文五维

企业管理咨询

合伙企业（有

限合伙）

3,124,651 0.68%

2023/5/15

～

2023/6/5

其他

方式

375.00-4

00.00

1,205,696,

350.00
24,210,500 5.25%

天津奇文六维

企业管理咨询

合伙企业（有

限合伙）

252,904 0.05%

2023/5/15

～

2023/6/5

其他

方式

405.52-4

99.99

102,565,5

61.90
825,403 0.18%

天津奇文七维

企业管理咨询

合伙企业（有

限合伙）

1,294,747 0.28%

2023/5/15

～

2023/6/5

其他

方式

406.00-5

00.98

511,486,0

22.79
4,711,323 1.02%

天津奇文九维

企业管理咨询

合伙企业（有

限合伙）

757,577 0.16%

2023/5/15

～

2023/6/5

其他

方式

406.82-5

01.31

305,873,3

78.87
1,778,858 0.39%

天津奇文十维

企业管理咨询

合伙企业（有

限合伙）

172,083 0.04%

2023/5/29

～

2023/6/5

其他

方式

406.66-5

02.46

78,956,77

1.15
973,485 0.21%

注：减持方式“其他方式”为通过询价转让、集中竞价的方式。

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

5

本次减持计划的实施系股东 WPS香港及奇文 N维自身资金需求，不会导致公

司控股股东发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

（五）本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及

相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东 WPS香港及奇文 N维根据自身资金需求自主决定，

在减持期间内，WPS 香港及奇文 N维将根据市场情况、公司股价、自身资金需求

等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划，减持数量、减持时间及减持价格

存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

（三）其他风险

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2023 年 6 月 6 日