证券代码：688068          证券简称：热景生物         公告编号：2021-037

 北京热景生物技术股份有限公司

股票交易严重异常波动停牌核查结果暨复牌的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 公司股票将于 2021 年 4 月 30 日（星期五）开市起复牌。

 公司核查确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据上海证

券交易所《科创板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该

事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据上海证券交

易所《科创板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及

其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。公司前期披露的信息不存在需要

更正、补充之处。

 关于公司股票交易的风险提示：公司一季度业绩爆发式增长具有其特殊

性，未来业绩能否维持同样的增长速度或规模具有很大的不确定性；市场参与者

的增加，以及竞争环境的变化，对公司未来的产品销售以及业绩预期带来一定的

不利影响；业绩增长不确定下的公司估值与投资存在一定风险；公司上市前股东

的减持对公司股价波动存在负面影响；疫情发展的不可预见性、疫苗接种计划的

推进、产品认证有效期到期后能否延期、竞争加剧以及客观条件对公司产能的限

制等因素带来未来业绩的增长也具有很大的不确定性；公司股价的连续上涨积累

了较高的获利调整风险。

 本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司

在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）分别于 2021 年 4 月 14 日发

布的《股票交易异常波动公告》、4 月 16 日发布的《严重异常波动公告》、4 月

http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&orgId=9900039048&stockCode=688068&announcementId=1209682909&announcementTime=2021-04-14
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&orgId=9900039048&stockCode=688068&announcementId=1209700860&announcementTime=2021-04-16
17 日发布的《风险提示公告》、4 月 20 日发布的《股票交易异常波动暨风险提

示公告》、4 月 24 日发布的《股票交易异常波动暨风险提示公告》和 4 月 26

日发布的《股票交易严重异常波动暨风险提示公告》中披露的风险提示，注意风

险，审慎决策、理性投资。

 券商的核查意见：经核查，持续督导机构认为，截至本核查意见出具日，

除已披露信息外，公司不存在应披露未披露的重大信息，不存在对公司股票交易

价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不存在其他可能对公司股价产生

较大影响的重大事件，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司关

于本次股票交易严重异常波动事项并停牌核查的信息披露符合《上海证券交易所

科创板股票上市规则》、《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股

票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》

等有关规定。

 法律顾问关于公司在股价异常波动期间两份媒体报道的澄清公告的核查

意见：公司的澄清公告已披露公司相关产品 CE 备案的过程；公司的临床验证过

程符合《IVDD（98/79/EC）体外诊断器械指令》的要求。

一、公司股票交易严重异常波动停牌核查的情况介绍

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续 10 个交

易日内（交易日 2021 年 4 月 15 日至 2021 年 4 月 28 日）日收盘价格涨幅偏离值

累计达到 100%，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股

票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》

的有关规定，属于严重异常波动。公司股票自 2021 年 4 月 15 日至 2021 年 4 月

28 日收盘价累计涨幅为 104.66%，期间多次触及股票交易异常波动。因近期公

司股价异常波动，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。

经公司申请，公司股票（证券简称：热景生物、证券代码：688068）自 2021

年 4 月 29 日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

近期，公司就股票交易异常波动的相关事项进行了必要的核查。鉴于相关核

查工作已完成，经公司申请，公司股票（证券简称：热景生物、证券代码：688068）

将于 2021 年 4 月 30 日（星期五）开市起复牌。

二、 公司核查的情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司进行了停牌核查，现将核查情况说明如下：

http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&orgId=9900039048&stockCode=688068&announcementId=1209713567&announcementTime=2021-04-17
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&orgId=9900039048&stockCode=688068&announcementId=1209729822&announcementTime=2021-04-20
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&orgId=9900039048&stockCode=688068&announcementId=1209729822&announcementTime=2021-04-20
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&orgId=9900039048&stockCode=688068&announcementId=1209789625&announcementTime=2021-04-24

 3

（一）公司董事会已对公司、控股股东、实际控制人及董监高等就相关事

项进行了核实：

1、经核查，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

2、经核查，公司未发现股票交易异常波动期间及之前公共传媒报道了可能

或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、经核查，公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司目

前处于正常经营的状态。

4、经向控股股东、实际控制人询问，公司控股股东、实际控制人林长青先

生不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在未披露的处于筹划阶

段有关公司的重大事项。

5、经核查，公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员

及其直系亲属在公司股票交易异常波动期间均未违规买卖公司股票，不存在内幕

交易、操纵市场的情形。

6、经核查，公司于 2021 年 1 月 16 日披露了《持股 5%以上股东减持股份计

划公告》（公告编号：2021-003 号）。公司大股东周锌先生于 2021 年 1 月 18 日

-4 月 16 日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股票 543,108 股，成交价格区

间 36.89-40.60 元/股，成交额 2,061.26 万元；公司大股东浙江大健康产业股权

投资基金(有限合伙)（以下简 称“大健康基金”）于 2021 年 1 月 18 日-4 月 16

日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股票 371,100 股，成交价格 119.12 元/

股，成交额 4,420.67 万元；详情请见 2021 年 4 月 17 日公司发布在上述指定信

息披露媒体上的公告《大股东减持时间过半暨减持进展公告》 (公告编号：

2021-017 号)。

公司股东深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)（以下简称 “达晨创

泰”）、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)（以下简称“达晨创恒”）、深

圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)（以下简称“达晨创瑞”），，于 2021 年

4 月 13 日至 4 月 15 日期间，由于工作人员疏忽减持细则程序规定，通过集中

竞价方式减持所持有的公司股份 1,368,978 股，减持价格为 69.64-100.28 元/

股，占公司总股本的 2.20%。详情请见 2021 年 4 月 19 日公司发布在上述指定

信息披露媒体上的公告《关于公司股东减持情况的提示性公告》 (公告编号：

2021-019 号)。

在本次公司股票异动期间（即 2021 年 4月 15 日至 2021 年 4月 28 日期间）

及自 2021 年 1 月 1 日至今，林长青先生所持有的公司股份仍在限售期内，其未

减持过公司股票。本公司大股东、实控人林长青先生至今未披露过减持股份的计

划，亦未减持过公司股票。除上述减持计划外，公司大股东及一致行动人未来 3

个月内没有其他减持公司股票的计划。

7、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

8、经核查，公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项，且公司

不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。

（二）公司不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据上海证券

交易所《科创板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事

项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据上海证券交易

所《科创板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其

衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。公司前期披露的信息不存在需要更

正、补充之处。

三、必要的风险提示

公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风

险提示，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。公司特别提醒投资者再次关

注以下风险事项：

（一）公司一季度业绩爆发式增长的特殊性以及业绩增长预期的不确定性

风险

公司一季度经营业绩的大幅增长，主要是欧洲第二波新冠疫情的爆发，公司

研发的新冠抗原快速检测试剂销售带来外贸订单的爆发式增长所致，一季度新冠

相关外贸收入占比超过 95%；但因疫情发展的不可预见性、疫苗接种计划的推进、

产品认证有效期到期后能否延期、竞争加剧以及客观条件对公司产能的限制等因

素，公司未来的经营业绩是否仍能维持同样的增长速度或规模具有很大的不可确

定性。

（二）市场竞争环境变化对未来业绩不利影响的风险

随着德国疫情的持续发展，进入德国家庭自测市场的企业名单在不断扩围，

根据德国联邦药品和医疗器械研究所官网显示，截至目前全球已有四十四家企业

的产品获批进入德国家庭自测市场（其中国内企业十六家）。相比三月份公司作

为全球范围内第六家（其中国内第四家）获批进入德国家庭自测市场时候，德国

家庭自测市场的竞争环境已经发生很大的变化，市场的参与者的增加也必将对公

司未来的产品销售以及业绩预期带来一定的不利影响。

（三）业绩增长不确定性下的估值风险

截至 2021 年 4 月 29 日，公司收盘价 216 元/股，对应公司 2020 年扣除非

经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 121.35 倍。截至 2021 年 4 月 29 日， 根

据中证指数有限公司发布的数据，公司所处的医药制造业最新静态市盈率为

50.86 倍。公司一季度业绩的爆发式增长，主要为特定疫情防控下特殊订单所致，

未来业绩是否可持续具有很大的不确定性，公司特别提醒广大投资者，谨慎利用

行业平均市盈率对公司进行估值，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

（四）公司上市前股东的减持对公司股价波动的负面影响

公司自 2019 年 9 月 30 日发行上市至今，已有越来越多的发行上市前的股东

满足解禁条件，随着公司股价的异常增长，该类股东的减持意向也日趋强烈，部

分股东已完成减持计划或正处于减持过程中。

1、股东已完成减持计划的情况

（1）截至 2021 年 4 月 9 日，深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)（以

下简称 “达晨创泰”）、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)（以下简称

“达晨创恒”）、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)（以下简称“达晨创

瑞”）披露的减持期届满，上述股东在上述减持期间共减持 4,573,311 股，占公

司总股本 7.3530%，持有公司股份比例减持至 4.99%。

（2）截至 2020 年 10 月 15 日，公司股东宁波绿河嘉和创业投资合伙企

业（有限合伙）（以下简称“绿河嘉和”）通过大宗交易方式减持公司无限售流

通股 124,400.00 股，占公司总股本的 0.2%，已完成 2020 年 10 月 10 日披

露的减持计划。

2、正在减持过程中的减持计划

截至 2021 年 4 月 16 日，公司股东周锌和浙江大健康产业股权投资基金（有

限合伙）（以下简称“浙江大健康”）已达 2021 年 1 月 16 日《持股 5%以上股

东减持股份计划公告》（公告编号：2020-003）所公告的减持计划时间的一半，

截至2021年 4月17日周锌和浙江大健康分别通过集中竞价交易方式减持公司股

份 54.31 万股和 37.11 万股，减持比例分别为 0.87%和 0.6001%（详见《北京热

景生物技术股份有限公司减持时间过半暨减持进展公告》（公告编号：

2021-017））；按照减持计划，上述两股东还有 386.67 万股尚在减持计划中。

3、近期股东的减持情况

近期因公司股价持续上涨，公司上市前股东减持的意向也日趋强烈，2021 年

4 月 13 日-15 日，公司股东达晨创泰、达晨创恒和达晨创瑞通过集中竞价交易

减持所持有的公司股票 1,368,978 股，占公司总股本的 2.20%；2021 年 4 月 16

日公司股东浙江大健康通过集中竞价交易减持公司股票 37.11 万股，占公司总股

本的 0.6001%。

（五）其他导致公司经营业绩的不可确定性的风险

1、公司新冠抗原快速检测产品认证到期无法延续的风险。公司分别于 2021

年 3 月 2 日和 3月 22 日，获得德国联邦药品和医疗器械研究所（BfArM）审批的

用于居家自由检测认证的两款新型冠状病毒抗原快速检测试剂产品。该审批为特

殊审批，有效期为三个月，认证的到期时间分别为 2021 年 6 月 2 日和 6 月 20

日，存在有效期到期后无法成功延续的风险。

2、新冠疫苗接种计划推进，带来新冠检测试剂需求不确定的风险。新冠疫

情的发展存在一定的不确定性，随着全球新冠疫苗接种计划的推进，疫苗接种人

群持续增加，在可预期的未来也将建立相应的免疫屏障，新冠疫情的发展也最终

将得到有效控制，因此新冠检测产品以及公司的新型冠状病毒抗原快速检测试剂

产品需求能否可持续，也存在一定的不确定性。

3、因客观因素限制，公司产品产能扩张受限的风险。公司新冠检测试剂产

品的产能受原料供应、场地、人员、设备以及生产管理水平等限制，存在一定的

产能上限，公司的经营业绩也存在一定的不可预测性。公司特别提醒广大投资者，

注意投资风险，谨慎估值，理性决策，审慎投资。

（六）公司股价连续上涨积累的获利调整风险

公司股票已在最近的 12 个交易日涨幅达 272.22%，股价连续上涨积累了较

高的获利调整风险，公司特别提醒广大投资者，避免跟风炒作，注意投资风险，

理性决策，审慎投资。

五、保荐人中德证券有限责任公司关于公司股票交易严重异常波动情况的

核查及意见
持续督导机构就股票交易严重异常波动并停牌核查事项向公司控股股东、实

际控制人林长青进行了函证，取得了董事会声明，对公司董事会秘书就信息披露

事宜及公司经营情况进行了现场访谈，网络检索了关于可能对公司产生较大影响

的媒体报道或市场传闻，审阅了公司公告，取得了公司收入明细表、销售订单明

细表并进行了合同、海关报关单等单据抽查，抽查了公司 2021 年一季度为应对

海外订单所签订的劳务外包协议及经营场所租赁协议，实地查看了公司生产经营

场所，取得了公司股东名册并分析了主要股东的持股变动情况。

经核查，持续督导机构认为，截至本核查意见出具日，除已披露信息外，公

司不存在应披露未披露的重大信息，不存在对公司股票交易价格可能产生较大影

响的媒体报道或市场传闻，不存在其他可能对公司股价产生较大影响的重大事

件，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司关于本次股票交易严

重异常波动事项并停牌核查的信息披露符合《上海证券交易所科创板股票上市规

则》、《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创板股票交易特别规

定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》等有关规

定。

六、法律顾问关于公司在股价异常波动期间两份媒体报道的澄清公告的核

查意见

公司的法律顾问查阅了相关法规、资料和文件，审阅了公司的 2021-034 号、

2021-035 号澄清公告，就该事项确认如下：

公司上述澄清公告已披露公司相关产品 CE 备案的过程；《IVDD（98/79/EC）

体外诊断器械指令》规定生产商需要进行性能评估，但并未明确规定该性能评估

包括临床试验；该等性能评估的数据可以来自临床或者适当环境中的研究或相关

参考文献；《IVDD（98/79/EC）体外诊断器械指令》对于标本的评估没有伦理审

查的要求；公司的临床验证过程符合《IVDD（98/79/EC）体外诊断器械指令》的

要求。

七、其他事项

公司不存在违反信息公平披露的情形，并郑重提醒广大投资者：《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所

有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投
资风险。

特此公告

北京热景生物技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日