股票简称：天马科技         股票代码：603668        公告编号：2020-031

福建天马科技集团股份有限公司

关于股东持股比例低于 5%的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。

●郑坤先生不属于公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控制权发生变

更，不会影响公司的治理结构和持续经营。

●本次权益变动后，郑坤先生不再是公司持股5%以上股东。

一、本次权益变动基本情况

2020年1月3日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露

了《福建天马科技集团股份有限公司股东及董事、监事、高级管理人员集中竞价

减持股份计划公告》（公告编号：2020-001），郑坤先生等拟自本减持计划公告披

露之日起十五个交易日后的六个月内，通过上海证券交易所证券交易系统以集中

竞价交易方式减持公司股份，其中郑坤先生拟减持不超过4,846,550 股，占公司

当前总股本的1.42%。

2020年3月18日，公司接到郑坤先生的通知，郑坤先生于2020年3月12日至

2020年3月17日期间，通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减

持公司无限售流通股数量合计2,354,400股，占公司当前总股本的0.6912%。本次

权益变动后，信息披露义务人持有无限售流通股17,031,800股，占公司当前总股

本的4.9999%，不再是公司持股5%以上股东。

（一）信息披露义务人基本情况

姓名：郑坤

性别：男

国籍：中国

身份证号码：3501271957********

住所：福建省福清市玉屏江滨路***

联系方式：0591-85226688

通讯地址：福建省福清市上迳镇工业区福建天马科技集团股份有限公司

是否取得国外居住权：否

郑坤先生现任公司第三届董事会董事。

（二）本次权益变动情况

股东名称 减持时间 减持方式 减持股数（股） 减持比例

郑坤
2020年3月12日至

2020年3月17日

集中竞价交易

方式
2,354,400 0.6912%

（三）本次权益变动前后持股情况

股东名称 股份性质

本次权益变动前

持有公司股份

本次权益变动后

持有公司股份

股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例

郑坤 无限售流通股 19,386,200 5.6912% 17,031,800 4.9999%

二、本次权益变动所涉及的后续事项

1、上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。郑坤

先生目前持有的公司股份和本次权益变动的股份，为公司首次公开发行股票前已

持有的股份、因公司以资本公积金转增股本增加的股份和二级市场增持的股份。

2、本次权益变动信息披露义务人为郑坤先生，上述权益变动情况涉及的信

息披露义务人披露的权益变动报告书详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《福建天马科技集团股份有限公司简式权益变动报告

书》。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董  事  会

二〇二〇年三月十八日