证券代码：601828        证券简称：美凯龙       公告编号：2023-046

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于控股股东及

其一致行动人之间股份转让完成暨减持股份计划

提前终止的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 减持计划的主要内容

2022 年 12 月 26 日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）

披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份计划的公告》（公告编号：2022-

106），控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）拟自 2023

年 1 月 17 日起的 6 个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份共计不超

过 130,641,980 股，减持比例不超过公司总股本的 3%。其中，通过集中竞价交易

减持数量不超过 43,547,326股，通过大宗交易方式减持数量不超过87,094,653股。

西藏奕盈企业管理有限公司（以下简称“西藏奕盈”）拟自 2023 年 1 月 17 日起的

6 个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 18,000,000 股，减持

比例不超过公司总股本的 0.41%。

 减持计划的实施情况

公司于 2023 年 3 月 3 日接到红星控股、西藏奕盈通知，红星控股、西藏奕

盈决定提前终止上述减持计划。

自 2023 年 1 月 17 日至 2023 年 3 月 3 日期间，红星控股、西藏奕盈均未向

市场减持公司股份。

 控股股东及其一致行动人之间股份转让与持股情况

2023 年 2 月 27 日至 2023 年 3 月 3 日，红星控股已将其持有的 68,023,000

股公司无限售条件流通股通过大宗交易方式转让给其一致行动人常州美开信息

科技有限公司（以下简称“常州美开”），占公司总股本的 1.56%，转让均价为 5.17

https://xiaoan.in-hope.cn/affiches/82b50ae94367436690e6148e2081e17e

元/股。上述股份过户登记手续已经办理完成。常州美开为红星控股的全资子公

司，常州美开受让此部分股份后将锁定 6 个月，即 2023 年 3 月 3 日至 2023 年 9

月 2 日。

截至本公告披露日，红星控股及其一致行动人合计持有公司 2,388,468,743股

股份（全部为无限售条件流通股），约占公司总股本的 54.85%。其中，红星控股

持有公司 2,301,838,103 股，约占公司总股本的 52.86%；其一致行动人西藏奕盈

持有公司 18,000,000 股，约占公司总股本的 0.41%；其一致行动人常州美开持有

公司 68,023,000 股，约占公司总股本的 1.56%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称 股东身份
持股数量

（股）

持股比

例
当前持股股份来源

红星美凯龙控股

集团有限公司

5%以上第一大

股东

2,618,081,007 60.12% IPO 前取得并经资本公积

转增：2,618,081,007 股

西藏奕盈企业管

理有限公司

其他股东：红星

控股一致行动人

18,000,000 0.41% 大宗交易取得：

18,000,000 股

上述减持主体存在一致行动人：

 股东名称
持股数量

（股）
持股比例 一致行动关系形成原因

第一组 红星美凯龙控

股集团有限公

司

2,618,081,007 60.12% 车建兴先生为红星控股实际控制人，车建芳、

陈淑红为车建兴的直系亲属，故红星控股与车

建兴、车建芳、陈淑红构成一致行动人

 车建兴 435,600 0.01% 车建兴先生为红星控股实际控制人，车建芳、

陈淑红为车建兴的直系亲属，故红星控股与车

建兴、车建芳、陈淑红构成一致行动人

  车建芳 123,420 0.00% 车建兴先生为红星控股实际控制人，车建芳、

陈淑红为车建兴的直系亲属，故红星控股与车

建兴、车建芳、陈淑红构成一致行动人

  陈淑红 48,620 0.00% 车建兴先生为红星控股实际控制人，车建芳、

陈淑红为车建兴的直系亲属，故红星控股与车

建兴、车建芳、陈淑红构成一致行动人

  西藏奕盈企业

管理有限公司

18,000,000 0.41% 西藏奕盈企业管理有限公司为红星控股全资子

公司

合计 2,636,688,647 60.54% —

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：控股股东及其一致行动人提前终止减持计划

股东名称

向市场减

持数量

（股）

减持

比例
减持期间 减持方式

减持价格区

间

（元/股）

减持总金

额（元）

减持完成情

况

当前持股数

量（股）

当前持股比

例

红星美凯龙控股

集团有限公司

0 0% 2023/1/17～

2023/3/3

集中竞价

交易、大

宗交易

—－—  0 未完成：

130,641,980

股

2,301,838,103 52.86%

西藏奕盈企业管

理有限公司

0 0% 2023/1/17～

2023/3/3

集中竞价

交易、大

宗交易

—－—  0 未完成：

18,000,000

股

18,000,000 0.41%

注：1、上述减持期间，红星控股、西藏奕盈均未向市场减持公司股份。

2、 红星控股 2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）的持有人于 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 19 日以可交债换股的方式累计换股 248,219,904

股公司 A 股股票，导致红星控股所持公司股份被动变动至 2,369,861,103 股，占公司股份总数的 54.42%。

3、2023 年 2 月 27 日至 2023 年 3 月 3 日，红星控股已将其持有的 68,023,000 股公司无限售条件流通股通过大宗交易方式转让给其一致行动人常州美

开，占公司总股本的 1.56%，转让均价为 5.17 元/股。常州美开为红星控股的全资子公司，常州美开受让此部分股份后将锁定 6 个月，即 2023 年 3 月 3 日

至 2023 年 9 月 2 日。截至本公告披露日，红星控股及一致行动人合计持有公司 2,388,468,743 股股份（全部为无限售条件流通股），约占公司总股本的

54.85%。

4

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    √未实施 □已实施

自 2023 年 1 月 17 日至 2023 年 3 月 3 日期间，红星控股、西藏奕盈均未向

市场减持公司股份，减持计划提前终止。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

红星控股、西藏奕盈均未针对本次减持计划设置最低减持数量（比例）。

(五)是否提前终止减持计划    √是 □否

红星控股、西藏奕盈决定提前终止减持计划。

三、本次权益变动前后，控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称/姓名 股份性质

本次权益变动前

（截至 2022 年 12 月 26 日）

本次权益变动后

（截至 2023 年 3 月 3 日）

持股数量

（股）
占总股本比例

持股数量

（股）
占总股本比例

红星控股 流通 A 股 2,618,081,007 60.12% 2,301,838,103 52.86%

车建兴 流通 A 股 435,600 0.01% 435,600 0.01%

陈淑红 流通 A 股 48,620 0.00% 48,620 0.00%

车建芳 流通 A 股 123,420 0.00% 123,420 0.00%

西藏奕盈企业管理有限公司 流通 A 股 18,000,000 0.41% 18,000,000 0.41%

常州美开信息科技有限公司 流通 A 股 0 0.00% 68,023,000 1.56%

红星控股及其一致行动人持

股合计
- 2,636,688,647 60.54% 2,388,468,743 54.85%

本次转让属于控股股东及其一致行动人之间权益变动，红星控股及其一致行

动人未向市场减持公司股份，不会导致公司控制权及实际控制人发生变动，不会

对公司治理结构及持续性经营产生影响。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2023/3/4