证券代码：601717        证券简称：郑煤机       公告编号：2022-044

郑州煤矿机械集团股份有限公司

董监高集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

重要内容提示：

 董监高持股的基本情况

在本次减持计划实施前，公司董事长焦承尧先生持有公司A股股份5,901,964

股，占公司总股本的 0.332%；副董事长向家雨先生持有公司 A 股股份 3,895,120

股，占公司总股本的 0.219%；董事王新莹先生持有公司 A 股股份 1,895,040 股，

占公司总股本的 0.106%；监事张命林先生持有公司 A 股股份 100,000 股，占公

司总股本的 0.0056%；董事、总经理贾浩先生持有公司 A 股股份 2,631,000 股，

占公司总股本的 0.148%；董事付祖冈先生持有公司 A 股股份 4,724,720 股，占公

司总股本的 0.266%；副总经理付奇先生、董事会秘书张海斌先生、财务总监黄

花女士均持有公司 A 股股份 815,500 股，分别占公司总股本的 0.046%；副总经

理李卫平女士持有公司 A 股股份 816,500 股，占公司总股本的 0.046%。

 集中竞价减持计划的主要内容

焦承尧先生、向家雨先生、王新莹先生、张命林先生拟自减持计划公告披露

之日起 15 个交易日后（即 2022 年 6 月 1 日起）的六个月内，通过集中竞价交易

方式减持分别不超过 1,475,491 股、973,780 股、473,760 股、25,000 股；贾浩先

生、付祖冈先生、付奇先生、张海斌先生、黄花女士、李卫平女士拟自减持计划

公告披露之日起 15 个交易日后（即 2022 年 7 月 19 日起）的六个月内，通过集

中竞价交易方式减持分别不超过 657,750 股、1,181,180 股、203,875 股、203,875

股、203,875 股、204,125 股。前述 10 名减持主体合计拟减持不超过 5,602,711 股，

占公司总股本的 0.31%。

2

 集中竞价减持计划的实施结果情况

截至 2022 年 7 月 22 日，上述减持主体本次集中竞价减持计划已实施完毕。

在本次集中竞价减持股份计划期间，焦承尧先生减持公司股份 1,475,000 股，向

家雨先生减持公司股份 973,700 股，王新莹先生减持公司股份 470,000 股，张命

林先生减持公司股份 25,000 股，贾浩先生减持公司股份 657,700 股，付祖冈先生

减持公司股份 1,181,100 股，付奇先生减持公司股份 203,800 股，张海斌先生减

持公司股份 203,800 股，黄花女士减持公司股份 203,800 股，李卫平女士减持公

司股份 199,000 股。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名

称
股东身份

持股数量

（股）

持股比

例
当前持股股份来源

焦承尧 董事、监事、高级管理人员 5,901,964 0.332%
IPO 前取得：507,404 股

其他方式取得：5,394,560 股

向家雨 董事、监事、高级管理人员 3,895,120 0.219%
IPO 前取得：210,640 股

其他方式取得：3,684,480 股

王新莹 董事、监事、高级管理人员 1,895,040 0.106%
IPO 前取得：210,560 股

其他方式取得：1,684,480 股

张命林 董事、监事、高级管理人员 100,000 0.0056% 其他方式取得：100,000 股

贾浩 董事、监事、高级管理人员 2,631,000 0.148% 其他方式取得：2,631,000 股

付祖冈 董事、监事、高级管理人员 4,724,720 0.266%
IPO 前取得：842,240 股

其他方式取得：3,882,480 股

付奇 董事、监事、高级管理人员 815,500 0.046% 其他方式取得：815,500 股

张海斌 董事、监事、高级管理人员 815,500 0.046% 其他方式取得：815,500 股

黄花 董事、监事、高级管理人员 815,500 0.046% 其他方式取得：815,500 股

李卫平 董事、监事、高级管理人员 816,500 0.046%
集中竞价交易取得：1,000 股

其他方式取得：815,500 股

说明：上述减持主体的持股股份来源中，其他方式包括公司上市后资本公积转增股本取得股

份、2019年股票期权激励计划首次行权股份、2021年限制性股票激励计划获授股份等。

上述减持主体之间不存在一致行动关系。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名

称

减持数量

（股）

减持比

例
减持期间 减持方式

减持价格区间

（元/股）

减持总金额

（元）
减持完成情况

当前持股数

量（股）

当前持股

比例

焦承尧 1,475,000 0.083% 2022/6/1～2022/7/21 集中竞价交易 13.50－17.16 21,967,500 未完成：491 股 4,426,964 0.249%

向家雨 973,700 0.055% 2022/6/15～2022/7/21 集中竞价交易 13.44－17.19 15,018,355 未完成：80 股 2,921,420 0.164%

王新莹 470,000 0.026% 2022/7/14～2022/7/21 集中竞价交易 15.60－17.15 7,885,450 未完成：3,760 股 1,425,040 0.080%

张命林 25,000 0.0014% 2022/6/29～2022/7/21 集中竞价交易 16.10－17.60 410,000 已完成 75,000 0.004%

贾浩 657,700 0.037% 2022/7/21～2022/7/21 集中竞价交易 17.09－17.56 11,308,158 未完成：50 股 1,973,300 0.111%

付祖冈 1,181,100 0.066% 2022/7/21～2022/7/21 集中竞价交易 17.01－17.32 20,246,587 未完成：80 股 3,543,620 0.199%

付奇 203,800 0.011% 2022/7/20～2022/7/21 集中竞价交易 16.51－17.26 3,438,300 未完成：75 股 611,700 0.034%

张海斌 203,800 0.011% 2022/7/21～2022/7/21 集中竞价交易 17.20－17.20 3,505,360 未完成：75 股 611,700 0.034%

黄花 203,800 0.011% 2022/7/21～2022/7/22 集中竞价交易 17.15－17.52 3,559,920 未完成：75 股 611,700 0.034%

李卫平 199,000 0.011% 2022/7/21～2022/7/21 集中竞价交易 17.05－17.70 3,430,300 未完成：5,125 股 617,500 0.035%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划    √是 □否
上述减持主体本次减持计划未完成部分将终止实施。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2022 年 7月 22日