股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2023-042

中国长江电力股份有限公司关于公司控股股东

一致行动人之间转让股份的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

重要内容提示：

 本次转让为在公司控股股东一致行动人之间进行的股份转让，

公司控股股东及其一致行动人合计持股比例和数量未发生变化，不涉

及向市场减持。

一、本次公司控股股东一致行动人之间转让股份的基本情况

近日，中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）收到

三峡财务有限责任公司（以下简称“三峡财务公司”）通知，三峡财

务公司按照国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）

2022年发布的《企业集团财务公司管理办法》及其配套通知要求（企

业集团财务公司只可投资固定收益类有价证券，权益类不再属于许可

范围），须于近期退出持有的权益类有价证券。经履行相关审批程序，

三峡财务公司拟以非公开协议方式转让其持有的公司无限售条件流

通股 35,216,171 股至三峡上海能源投资开发有限公司（以下简称“上

海能投公司”）。

转让方三峡财务公司为公司控股股东中国长江三峡集团有限公
司（以下简称“三峡集团”）的控股子公司，受让方上海能投公司为

三峡集团全资子公司长江三峡投资管理有限公司的全资子公司，转让

方和受让方均为公司控股股东三峡集团一致行动人。

（一）转让各方基本情况

1.转让方的基本情况

名称：三峡财务有限责任公司

住所：北京市海淀区玉渊潭南路 1号楼 3 层 302

法定代表人：程志明

注册资本：人民币 500,000.00 万元

成立日期：1997 年 11 月 18日

经营期限：1997 年 11 月 18日至长期

统一社会信用代码：91110000179100676E

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关

的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位

提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办

理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、

清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租

赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业

债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方

信贷及融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市

场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.受让方的基本情况

名称：三峡上海能源投资开发有限公司

住所：上海市徐汇区丰谷路 315 弄 24号 1-3 层

法定代表人：张永哲

注册资本：人民币 500,000.00 万元

成立日期：2022 年 9 月 20 日

经营期限：永久存续

统一社会信用代码：91310104MABYYCJW9D

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：以自有资金从事投资活动；投资管理；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

（二）转让标的股份及价格

1.转让的标的股份

本次转让的标的股份为三峡财务公司持有的公司无限售条件流

通股 35,216,171 股，占公司总股本的 0.1439%。

2.转让价格

标的股份的转让价格根据《上市公司国有股权监督管理办法》

的相关规定确定，转让价格不低于提示性公告日前 30 个交易日的每

日加权平均价格的算术平均值或最近一个会计年度公司经审计的每

股净资产值两者之中较高者。根据上述规定，并经转受让双方协商确

认，本次股份转让的每股价格为 21.89 元/股，股份转让价款合计
770,881,983.19 元人民币。

（三）本次股份转让前后权益变动情况

本次股份转让前，三峡财务公司持有公司股份 35,216,171 股，

占公司总股本的 0.1439%；本次股份转让后，三峡财务公司不再持有

公司股份，上海能投公司持有公司股份 35,216,171 股，占公司总股

本的 0.1439%。

（四）本次股份转让前后公司控股股东三峡集团及其一致行动

人持股情况

名称

变化前 变化后

持股数量

（股）

持股比

例

持股数量

（股）

持股比

例

中国长江三峡集团有限

公司
12,342,835,890 50.44% 12,342,835,890 50.44%

中国三峡建工（集团）

有限公司
880,000,000 3.60% 880,000,000 3.60%

长江三峡集团实业发展

（北京）有限公司
454,837,184 1.86% 454,837,184 1.86%

三峡财务有限责任公司 35,216,171 0.14% 0 0%

三峡资本控股有限责任

公司
28,315,354 0.12% 28,315,354 0.12%

三峡资产管理有限公司 13,283,221 0.05% 13,283,22 0.05%

三峡上海能源投资开发

有限公司
0 0% 35,216,171 0.14%

合计 13,754,507,820 56.21% 13,754,507,820 56.21%

二、所涉及后续事项

1.本次股份转让不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办

法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易

所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等

法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
2.本次股份转让为公司控股股东三峡集团一致行动人之间进行

股份转让，公司控股股东三峡集团及其一致行动人合计持股比例、持

股数量未发生变化，不涉及向市场减持。

3.本次股权转让计划的实施不会导致公司控股股东、实际控制

人发生变更。

4.本次权益变动尚需经过上海证券交易所确认，并在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记等手续。公司将密切

关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披

露义务。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2023年 9 月 8 日