证券代码：600818            股票简称：中路股份             编号：临 2021-070

          900915                      中路 B股

中路股份有限公司

关于出售股票资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

 中路股份有限公司（下称公司或本公司）通过上海证券交易所交易系统

以集中竞价交易和大宗交易的方式，出售所持路德环境科技股份有限公

司（下称路德环境）的部分股票

 本次交易不构成关联交易

 本次交易不构成重大资产重组

一、交易概述

为促进公司股东价值最大化，合理配置公司资产结构，公司通过上海证券

交易所交易系统以集中竞价交易和大宗交易的方式减持所持有的路德环境（股

票代码：688156）部分股票。路德环境于 2020 年 9月 22日在上海证券交易所

科创板上市，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及路德环境

《招股说明书》中锁定期的要求，路德环境于 2021年 9月 23日发布《路德环

境科技股份有限公司关于股东减持股份计划公告》，在 6个月内通过证券交易所

集中竞价交易减持总数不超过路德环境总股本的 2%、通过大宗交易减持的总数

不超过路德环境总股本的 4%。

2021 年 6月 10 日、30日，公司召开十届五次董事会（临时会议）、2020

年年度（第四十六次）股东大会，审议通过了《关于择机出售路德环境科技股

份有限公司股票议案》，同意自解禁后起通过证券交易所集中竞价交易或大宗交

易减持所持路德环境的部分股票。详见公司披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上的《中路股份有限公司 十届五次董事会（临时会议）决

议公告》（公告编号：临 2021-034）《中路股份有限公司 2020年年度股东大会

决议公告》（公告编号：2021-041）。

二、交易标的基本情况

名称：路德环境科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市洪山区东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51

号

法定代表人: 季光明

注册资本: 9184 万人民币

经营范围：河湖淤泥、工程泥浆、工业糟渣等高含水废弃物处理与利用；

水利水电工程施工；环境保护、建筑材料新技术研究、开发、技术成果转让、

技术咨询、技术培训、技术服务；环保工程施工；环保设备运营；建筑材料、

有机肥料及微生物肥料、土壤调理剂（有机型）、环境污染处理专用材料的生产

及批发兼零售；普通机械、通用设备、仪器仪表批发兼零售；自有房屋租赁。

（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

截止 2021年 9 月 30日，路德环境总资产为 9.4亿元，净资产为 7.35亿

元，2021 第三季度实现营业收入 2.36亿元，净利润 4581.98万元。

公司控股 99%子公司中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合

伙）（以下简称“中路优势”）于 2009年出资人民币 1150万元获得路德环境

540万股，上市后占比为 5.88%，2020年度经审计后的账面价值为 6708.8万

元。中路优势于 2021 年 9月 28日至 2021年 12月 27日共计减持 220.63万

股，其中通过竞价交易减持 69.98万股、大宗交易减持 150.69万股，共获得资

金 3769.35 万元。本次减持前后均在其他非流动金融资产会计项目下列示，本

次减持后中路优势仍持有路德环境 319.37万股，占路德环境总股本的 3.48%。

本次出售股票资产尚未扣除相关税费佣金及财顾费，产生收益约 1029.13

万元，约占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 10.70%。以

上数据为公司初步核算数据，最终情况以会计师年度审计确认后的结果为准。

三、本次交易的目的及对公司的影响

公司本次出售股票资产事项有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资

产， 提高公司资产流动性及使用效率。后续公司将按照相关法律法规，依照实

际出售的进展情况及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

中路股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十八日

https://www.tianyancha.com/human/1885077841-c165187324