证券代码：600753          证券简称：东方银星          编号： 2021-058

福建东方银星投资股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.发行数量和价格

发行种类：人民币普通股（A股）

发行价格：人民币 6.55 元/股

发行数量：15,267,175 股

募集资金总额：人民币 99,999,996.25 元

募集资金净额：人民币 95,570,191.27 元

2.发行对象认购数量和限售期

序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 锁定期（月）

1 中庚置业集团有限公司 15,267,175 99999996.25 36

合计 15,267,175 99999996.25 -

3.预计上市时间

福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）本次新增股份已于

2021 年 8 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中

登公司”）办理完毕股份登记手续，并取得中登公司出具的《证券变更登记证明》。

本次发行的新增股份为有限售条件流通股，中庚置业集团有限公司（以下简称“中

庚集团”）认购股份自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起 36 个月

内不得转让本次新增股份，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上

海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易

日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。

4.资产过户情况

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。

5.募集资金到账及验资情况

2021 年 8 月 11 日，本次发行认购对象均已足额将认购款项汇入主承销商的

专用账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

对主承销商指定收款账户的资金到账情况进行了验资。2021 年 8 月 13 日，中审

众环出具了《验资报告》（众环验字（2021）2200005 号），截至 2021 年 8 月

11 日 17 时止，主承销商为本次发行指定的认购资金专用账户实际收到 1户特定

投资者认购东方银星公司非公开发行不超过 15,267,175 股的普通股（A 股）股

票之认购资金，金额合计人民币 99,999,996.25 元，已全部存入主承销商为本次

发行指定的认购资金专用账户中。2021 年 8 月 12 日，主承销商将募集资金扣除

发行承销费用及保荐费（不含税）后划付至发行人指定的募集资金专户，中审众

环对发行人募集资金专户的募集资金到账情况进行了验资。2021 年 8 月 13 日，

中审众环就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（众环验

字（2021）2200004 号），截止 2021 年 8 月 12 日止，福建东方银星投资股份有

限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票募集资金总额为 99,999,996.25

元，扣除相关发行费用（不含税）4,429,804.98 元后，募集资金净额为人民币

95,570,191.27 元。其中新增注册资本人民币 15,267,175 元，增加资本公积人

民币 80,303,016.27 元，变更后的注册资本为人民币 230,307,175 元。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关决策及审批程序

1.上市公司的决策程序

2020 年 2 月 18 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于

公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、

《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。同日，

公司召开第七届监事会第六次会议，审议通过了前述除涉及关联交易外与本次非

公开发行相关的议案。

2020 年 3 月 5 日。公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议了上述与

本次非公开发行相关的议案。

2020 年 4 月 10 日，东方银星召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事

会第十次会议，分别审议通过了《关于引入战略投资者何珠兴并签署<附条件生

效的引进战略投资者暨股份认购合同>的议案》和《关于引入战略投资者林聪并

签署<附条件生效的引进战略投资者暨股份认购合同>的议案》。对引入战略投资

者何珠兴、林聪进行了确认。

2020 年 4 月 27 日，东方银星召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通

过了上述议案。对引入战略投资者何珠兴、林聪进行了确认。

2020 年 7 月 30 日,公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第

十三次会议审议通过《关于调整公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》、《关

于<福建东方银星投资股份有限公司 2020 年度非公开发行 A股股票预案（二次修

订稿）>的议案》等议案，对本次非公开发行事项涉及的发行对象、发行数量、

募集资金总额等进行了调整。关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的独立

意见。本次非公开发行方案调整为原方案基础上调减发行对象、发行数量和募集

资金总额，不构成发行方案的重大调整，属于股东大会授权范围，无需提交股东

大会审议。

2021 年 3 月 30 日,公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关

于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》及《关于延长股东大会授权董事

会办理公司非公开发行股票有关事宜有效期的议案》，同意将本次非公开发行相

关决议的有效期自届满之日起延长 12 个月。2021 年 4 月 21 日，公司 2020 年度

股东大会审议通过上述有关延长决议有效期的议案。

2.证监会核准程序

2020 年 8 月 17 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次

非公开发行股票的申请。

2020 年 9 月 2 日，中国证监会出具《关于核准福建东方银星投资股份有限

公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2080 号），同意公司非公开发

行股票的申请。

（二）本次发行情况

1.发行种类及面值：人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元；

2.发行方式：非公开发行；

3.发行对象：公司控股股东中庚集团；

4.认购方式：以现金方式认购；

5.发行价格：人民币 6.55 元/股；

6.发行数量：15,267,175 股；

7.募集资金总额：人民币 99,999,996.25 元；

8.发行费用：人民币 4,429,804.98 元（不含税）；

9.募集资金净额：人民币 95,570,191.27 元；

10.保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）；

11.上市地点：上海证券交易所主板；

12.发行股份的锁定期：36 个月；

（三）募集资金验资和股份登记情况

1.验资情况

2021 年 8 月 11 日，本次发行认购对象均已足额将认购款项汇入主承销商的

专用账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

对主承销商指定收款账户的资金到账情况进行了验资。2021 年 8 月 13 日，中审

众环出具了《验资报告》（众环验字（2021）2200005 号），截至 2021 年 8 月

11 日 17 时止，主承销商为本次发行指定的认购资金专用账户实际收到 1户特定

投资者认购东方银星公司非公开发行不超过 15,267,175 股的普通股（A 股）股

票之认购资金，金额合计人民币 99,999,996.25 元，已全部存入主承销商为本次

发行指定的认购资金专用账户中。2021 年 8 月 12 日，主承销商将募集资金扣除

发行承销费用及保荐费（不含税）后划付至发行人指定的募集资金专户，中审众

环对发行人募集资金专户的募集资金到账情况进行了验资。2021 年 8 月 13 日，

中审众环就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（众环验

字（2021）2200004 号），截止 2021 年 8 月 12 日止，福建东方银星投资股份有

限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票募集资金总额为 99,999,996.25

元，扣除相关发行费用（不含税）4,429,804.98 元后，募集资金净额为人民币

95,570,191.27 元。其中新增注册资本人民币 15,267,175 元，增加资本公积人

民币 80,303,016.27 元，变更后的注册资本为人民币 230,307,175 元。

2.股份登记情况

2021 年 8 月 24 日，中登公司出具了《证券变更登记证明》，确认公司已完

成新增股份登记工作，新增股份数量为 15,267,175 股。本次新增股份为有限售

条件流通股，自股份上市之日起 36 个月内不得转让。

（四）保荐机构（主承销商）和发行人律师关于本次发行过程和认购对象

合规性的结论意见

1.保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和认购对象合规性的说明

经核查，保荐机构（主承销商）民生证券认为：

（一）东方银星本次发行经过了必要的批准和授权，获得了发行人董事会、

股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。

（二）本次发行的发行过程、发行对象的确定等事宜均符合《证券发行与承

销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细

则》等法律法规和《发行方案》《缴款通知书》等申购文件的有关规定，本次发

行的发行过程合法、有效。

（三）本次发行所确定的发行对象符合福建东方银星投资股份有限公司关于

本次发行相关决议规定的条件，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证

券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规规定，

并且符合《发行方案》《缴款通知书》的相关要求。

（四）本次发行股票符合《证券法》《公司法》《证券发行与承销管理办法》

《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《私募投

资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》

《证券期货投资者适当性管理办法》以及《证券经营机构投资者适当性管理实施

指引（试行）》等法律法规的有关规定。

2.发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

国浩律师（上海）事务所认为：

（一）东方银星本次发行经过了必要的批准和授权，获得了发行人董事会、

股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。

（二）本次发行的发行过程、发行对象的确定等事宜均符合《证券发行与承

销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实

施细则》等法律法规和《发行方案》、《缴款通知书》等申购文件的有关规定，

本次发行的发行过程合法、有效。

（三）本次发行所确定的发行对象符合福建东方银星投资股份有限公司关于

本次发行相关决议规定的条件，符合《证券发行与承销管理办法》、《上市公司

证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规规

定，并且符合《发行方案》、《缴款通知书》的相关要求。

（四）本次发行股票符合《证券法》、《公司法》、《证券发行与承销管理

办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、

《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办

法（试行）》、《证券期货投资者适当性管理办法》以及《证券经营机构投资者

适当性管理实施指引（试行）》等法律法规的有关规定。

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

本次募集配套资金的发行价格确定为6.55元/股，发行股票数量15,267,175

股，募集资金总额 99,999,996.25 元。本次募集配套资金的发行对象确定为中庚

集团 1名投资者，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股

票实施细则》的相关规定。发行对象的认购情况如下：

发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月）

中庚集团 15,267,175 99,999,996.25 36

合计 15,267,175 99,999,996.25 -

    （二）发行对象情况

1. 中庚置业集团有限公司

名称 中庚置业集团有限公司

企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本 330,000 万元人民币

法定代表人 梁衍锋

注册地址 上海市闵行区闵虹路 166 弄 1 号 3501 室

经营期限 1998-05-21 至 无固定期限

统一社会信用代码 91350000158178335R

经营范围

一般项目：房地产开发，出售出租商品房及物业管理；针、

纺织品，电子计算机及配件，通信设备，化工产品，汽车、

摩托车零部件，建筑材料的批发；信息服务；农业科技领

域内的技术转让、技术开发、技术研究、技术咨询；组织

文化艺术交流活动；会议及展览服务；远程健康管理服务

（医疗诊断、互联网、增值电信除外）；健康咨询服务（不

含诊疗服务）；企业总部管理。（除依法须经批准的项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）发行对象与发行人的关联关系

中庚集团为公司控股股东。

（四）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况

最近一年，中庚集团及其关联方与公司之间不存在重大交易。

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的

要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分信息披露。

（五）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本报告签署日，中庚集团及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

三、本次发行前后公司前十名股东变动情况

（一）本次发行前公司前十名股东情况

本次发行前，截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十名股东情况如下：

序号 股东 持股数量

（股）

持股比例 限售股 股份质押或

冻结数量

1 中庚置业集团有限公司 68,812,825  32.00% - 68,812,825

2 上海杰宇资产管理有限公司 18,239,075   8.48% - 18,228,000

3 徐晓 3,600,947   1.67% -

4 毛灿华 2,857,296   1.33% -

5 龚琳 2,305,202   1.07% -

6 戴燕 2,281,600   1.06% -

7 徐刚 2,252,296   1.05% -

8 王武 2,057,919   0.96% -

9 毛琰 1,761,125   0.82% -

10 上官雨时 1,721,000   0.80% -

- 合计 105,889,285 49.24% - 87,040,825

注：由于尾数四舍五入保留小数点两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下同。

（二）本次非公开发行后公司前十大股东持股情况

以截至 2021 年 6 月 30 日公司在册股东为基础，考虑本次非公开发行的新股

登记完成后，公司前十名股东持股情况如下：

序号 股东 持股数量（股） 持股比例（%） 限售股（股）

1 中庚置业集团有限公司 84,080,000 36.51%  15,267,175

2 上海杰宇资产管理有限公司 18,239,075 7.92%  -

3 徐晓 3,600,947 1.56%  -

4 毛灿华 2,857,296 1.24%  -

5 龚琳 2,305,202 1.00%  -

6 戴燕 2,281,600 0.99%  -

7 徐刚 2,252,296 0.98%  -

8 王武 2,057,919 0.89%  -

9 毛琰 1,761,125 0.76%  -

10 上官雨时 1,721,000 0.75%  -

- 合计 121,156,460 52.61% 15,267,175

（三）本次发行对公司控制权的影响

本次发行完成后，公司控股股东仍为中庚集团，公司实际控制人仍为梁衍锋

先生，因此，本次发行不会导致控股股东与实际控制人发生变更，不会影响公司

股权结构的稳定性。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后公司股本结构变动情况如下：

股份类型
发行前 本次发行 发行后

数量（股） 比例比 数量（股） 数量（股） 比例

有限售条件股份 - - 15,267,175 15,267,175 6.63%

无限售条件股份 215,040,000 100.00% - 215,040,000 93.37%

股份总数 215,040,000 100.00% 15,267,175 230,307,175 100.00%

五、管理层讨论与分析

（一）对公司资产结构的影响

本次发行完成后，公司的净资产和总资产均有较大幅度的提高，公司资产质

量得到提升，偿债能力得到进一步提高，融资能力进一步增强。同时，公司财务

状况得到改善，财务风险进一步降低，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风

险能力。

（二）对公司业务结构的影响

本次非公开发行募集资金用于补充流动资金，本次发行有利于进一步增强公

司资金实力，提高公司的核心竞争力，扩大收入规模，提高公司的持续盈利能力。

（三）对公司治理的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。

本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现

行法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

（四）对公司高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的高管人员结构不会因本次发行发生变化。若公司拟

调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）对关联交易和同业竞争的影响

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间在同业竞争、关联交易等

方面不会发生变化。

本次发行不会导致公司在业务经营方面与发行对象及其关联方、实际控制人

之间产生同业竞争或潜在同业竞争；亦不会发生公司与发行对象及其关联方、实

际控制人之间因本次发行事项导致新增关联交易的情形。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）

名 称：民生证券股份有限公司

法定代表人：冯鹤年

保荐代表人：蒋红亚、王刚

办 公 地 址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A

室

联 系 电 话：010-85120190

传 真：010-85120211

（二）发行人律师

名 称：国浩律师（上海）事务所

机构负责人：李强

经 办 律 师：施念清、邬文昊

办 公 地 址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层

联 系 电 话：021-52341668

传 真：021-52341670

（四）审计、验资机构

名 称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

机构负责人：石文先

签字会计师：林东、林祥

办 公 地 址：福建省福州市鼓楼区五四路 118 号三盛国际中心东塔 9楼

联 系 电 话：13959155995

传 真：0591-87673819

七、上网公告附件

1、具有证券、期货相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的验资报告；

2、保荐机构民生证券股份有限公司出具的关于公司 2020 年度非公开发行股

票发行过程和认购对象合规性的报告；

3、国浩律师（上海）事务所出具的关于公司 2020 年度非公开发行股票之发

行过程和认购对象合规性的法律意见书；

4、公司 2020 年度非公开发行 A股股票发行情况报告书。

特此公告。

福建东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十六日