证券代码：300757          证券简称：罗博特科         公告编号：2022-015

罗博特科智能科技股份有限公司

关于本次交易截至停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股

东持股情况的公告

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。因事项尚存

不确定性，为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交

易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：罗博特科，证券代码：300757）

自 2022 年 1 月 20 日（星期四）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交

易日。详见公司于 2022 年 1 月 20 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》

（公告编号：2022-007）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关

规定，现将公司停牌前 1 交易日（2022 年 1 月 19 日）的前十大股东和前十大流

通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等信息披露如下：

一、公司停牌前一个交易日的前十名股东持股情况如下：

序号 持有人名称 持有人类别
持有人数量

（股）

占公司股份总数

的比例（%）

1
苏州元颉昇企业管理咨询

有限公司
境内一般法人 31,590,000 28.65

2

上海科骏投资管理中心(有

限合伙)
境内一般法人 8,806,200 7.99

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

3 夏承周 境内自然人 8,736,000 7.92

4 李洁 境内自然人 8,717,292 7.90

5 戴军 境内自然人 4,709,577 4.27

6 徐龙 境内自然人 3,505,700 3.18

7

上海能骏创业投资中心

（有限合伙）
境内一般法人 2,502,720 2.27

8

中国工商银行股份有限公

司－易方达新经济灵活配

置混合型证券投资基金

基金、理财产品等 1,941,300 1.76

9

中国工商银行股份有限公

司－易方达科翔混合型证

券投资基金

基金、理财产品等 1,766,024 1.60

10 徐国新 境内自然人 1,706,750 1.55

二、公司停牌前一个交易日的前十名流通股股东持股情况如下：

序号 持有人名称 持有人类别
持有人数量

（股）

占公司无限售条

件流通股股份总

数的比例（%）

1

苏州元颉昇企业管理咨询

有限公司
境内一般法人 31,590,000 30.38

2
上海科骏投资管理中心(有

限合伙)
境内一般法人 8,806,200 8.47

3 夏承周 境内自然人 8,736,000 8.40

4 李洁 境内自然人 8,717,292 8.38

5 徐龙 境内自然人 3,505,700 3.37

6

上海能骏创业投资中心

（有限合伙）
境内一般法人 2,502,720 2.41

7

中国工商银行股份有限公

司－易方达新经济灵活配
基金、理财产品等 1,941,300 1.87

置混合型证券投资基金

8

中国工商银行股份有限公

司－易方达科翔混合型证

券投资基金

基金、理财产品等 1,766,024 1.70

9 徐国新 境内自然人 1,706,750 1.64

10

上海平宜投资管理有限公

司－上海颂歌投资管理中

心（有限合伙）

基金、理财产品等 1,409,530 1.36

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

                                   2022 年 2 月 8 日