证券代码：300410         证券简称：正业科技         公告编号：2020-027

广东正业科技股份有限公司

关于控股股东股份减持计划实施情况的进展公告

控股股东东莞市正业实业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 28 日披

露了《关于控股股东部分股份可能被动减持的预披露公告》（公告编号：

2019-137），控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”）

计划自 2019 年 12 月 4 日至 2020 年 3 月 3 日采取大宗交易方式减持公司股份不

超过 7,625,805 股（不超过公司总股本的 2%）；自 2019 年 12 月 20 日至 2020

年 3 月 19 日采取集中竞价交易方式减持公司股份不超过 3,812,902 股（不超过公

司总股本的 1%）。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上

市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，控股

股东应当在股份减持计划实施完毕后的二个交易日内披露股份减持实施情况。控

股股东本次大宗交易的股份减持计划期限已于 2020 年 3 月 3 日届满，具体详见

公司于 2020 年 3 月 4 日披露的公告（公告编号：2020-022）。截止目前，控股

股东本次集中竞价交易的股份减持计划期限已届满，公司现将股份减持实施的进

展情况公告如下：

一、股份减持计划的实施情况

股东名称 减持方式 减持时间
减持股数

（股）

占公司总股本

比例

减持均价

（元/股）
减持金额（元）

正业实业

集中竞价 2020 年 2 月 24 日 841,588 0.2207% 8.28  6,968,348.64

集中竞价 2020 年 2 月 25 日 266,006 0.0698% 8.83  2,349,704.98

集中竞价 2020 年 2 月 26 日 84,665 0.0222% 8.84   748,511.75

集中竞价 2020 年 2 月 27 日 26,960 0.0071% 7.93   213,690.80

集中竞价 2020 年 2 月 28 日 8,725 0.0023% 8.06   70,346.75

集中竞价 2020 年 3 月 3 日 446,488 0.1171% 8.09 3,613,568.76

集中竞价 2020 年 3 月 4 日 1,052,093 0.2759% 7.73 8,131,794.84

集中竞价 2020 年 3 月 5 日 618,750 0.1623% 7.69  4,755,275.65

集中竞价 2020 年 3 月 6 日 199,006 0.0522% 8.51  1,693,541.06

集中竞价 2020 年 3 月 9 日 181,643 0.0476% 8.67  1,574,066.78

集中竞价 2020 年 3 月 10 日 58,794 0.0154% 7.96  467,853.56

集中竞价 2020 年 3 月 11 日 19,059 0.005% 8.40   160,147.10

合计 3,803,777 0.9976%  30,746,850.67

备注：上述减持金额未扣除手续费及相关费用。

本次控股股东股份减持系因履约保障比例低于合同约定比例，未能根据协议

的约定及时提高履约保障比例至预警线以上，五矿证券有限公司（以下简称“五

矿证券”）通过场内进行处置。

二、股东减持前后持股情况

股东名称

本次变动前 本次变动

（股）

本次变动后

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

正业实业 164,323,751 43.10% -3,803,777 160,519,974 42.10%

三、其他相关说明

1、正业实业暂未能获悉五矿证券后续的减持安排，正业实业将严格遵守相

关规定，及时履行信息披露义务。

2、正业实业已积极与债权人商讨解决方案，正业实业将采取包括但不限于

提前购回、补充质押物及通过债权融资、股权融资、引进低成本资金等方式解决

股票质押带来的流动性风险。目前正业实业、实际控制人与东莞市上市莞企发展

投资合伙企业（有限合伙）筹划的股权转让事项在正常进行中，相关各方将加快

推进各项工作进度。

四、备查文件

1、正业实业出具的告知函。

特此公告。

                                       广东正业科技股份有限公司董事会

                                              2020 年 3 月 19 日

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