证券代码：002940         证券简称：昂利康 公告编号：2020-003

浙江昂利康制药股份有限公司

关于公司部分董事、监事、高级管理人员、股东减持计划

时间过半的进展公告

本公司董事叶树祥先生、监事潘小云先生、徐爱放女士、高级管理人员杨国栋先生、

历任监事严立勇先生、股东吴伟华先生保证向公司提供的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 10

月 25 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员、股东减持股份的预披露公告》

（公告编号：2019-036），本公司董事叶树祥先生、监事潘小云先生、徐爱放女

士、高级管理人员杨国栋先生、历任监事严立勇先生、股东吴伟华先生计划在该

公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公

司股份合计不超过 4,701,500 股（占本公司总股本比例 5.22%）。

公司于 2019 年 12 月 14 日、2019 年 12 月 28 日、2020 年 1 月 11 日、2020

年1月17日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

分别披露了《关于公司高级管理人员减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：

2019-039）、《关于公司董事减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2019-046）、

《关于公司部分监事减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2020-001）、《关

于公司部分特定股东减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2020-002），公

司高级管理人员杨国栋先生、董事叶树祥先生、监事潘小云先生、历任监事严立

勇先生减持计划数量已过半。

2020 年 2月 17 日，公司收到了董事叶树祥先生、高级管理人员杨国栋先生、

监事潘小云先生、徐爱放女士、历任监事严立勇先生、股东吴伟华先生出具的《关

于股份减持计划实施进展的告知函》，截至 2020 年 2月 15 日，董事叶树祥先生、

高级管理人员杨国栋先生、监事潘小云先生、徐爱放女士、历任监事严立勇先生、

股东吴伟华先生预披露的减持计划时间均已过半。根据《上市公司股东、董监高

减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理

人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

（1）叶树祥先生减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占公司总股本

比例（%）

叶树祥 集中竞价

2019 年 11 月 20 日 27.959 141,000 0.1567

2019 年 11 月 28 日 28.554 64,800 0.0720

2019 年 12 月 03 日 28.497 94,200 0.1047

2019 年 12 月 18 日 30.007 39,600 0.0440

2019 年 12 月 23 日 29.351 20,000 0.0222

2019 年 12 月 24 日 29.326 40,000 0.0444

2019 年 12 月 25 日 29.304 25,500 0.0283

2019 年 12 月 26 日 29.279 91,700 0.1019

2019 年 12 月 27 日 29.447 21,100 0.0234

2019 年 12 月 30 日 29.317 20,000 0.0222

2019 年 12 月 31 日 29.652 39,600 0.0440

2020 年 01 月 20 日 38.320 13,300 0.0148

合计 -- -- -- 610,800 0.6787

（2）杨国栋先生减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占公司总股本

比例（%）

杨国栋 集中竞价

2019 年 12 月 03 日 28.501 113,500 0.1261

2019 年 12 月 06 日 28.861 186,500 0.2072

2019 年 12 月 09 日 29.507 104,200 0.1158

2019 年 12 月 10 日 29.603 100,000 0.1111

2019 年 12 月 12 日 30.227 108,300 0.1203

2020 年 01 月 03 日 30.140 5,000 0.0056

2020 年 01 月 06 日 29.986 60,000 0.0667

2020 年 01 月 07 日 30.047 212,000 0.2356

2020 年 01 月 16 日 36.180 10,501 0.0117

合计 -- -- -- 900,001 1.0000

3

（3）潘小云先生减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占公司总股本

比例（%）

潘小云 集中竞价

2019 年 11 月 20 日 27.900 2,000 0.0022

2019 年 11 月 21 日 28.502 3,000 0.0033

2019 年 11 月 28 日 28.800 10,000 0.0111

2019 年 12 月 03 日 28.500 10,000 0.0111

2019 年 12 月 05 日 28.555 6,000 0.0067

2019 年 12 月 09 日 29.579 54,000 0.0600

2019 年 12 月 16 日 30.710 10,000 0.0111

2020 年 01 月 09 日 31.500 10,000 0.0111

2020 年 01 月 13 日 33.455 20,000 0.0222

2020 年 01 月 15 日 34.928 20,000 0.0222

2020 年 01 月 17 日 36.967 30,000 0.0333

2020 年 01 月 20 日 38.910 11,250 0.0125

合计 -- -- -- 186,250 0.2069

（4）徐爱放女士减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占公司总股本

比例（%）

徐爱放 集中竞价

2020 年 01 月 10 日 31.700 20,000 0.0222

2020 年 01 月 13 日 32.708 23,100 0.0257

2020 年 01 月 14 日 35.713 8,900 0.0099

2020 年 01 月 15 日 35.844 5,500 0.0061

2020 年 01 月 16 日 36.317 3,300 0.0037

2020 年 01 月 17 日 36.958 14,200 0.0158

2020 年 01 月 20 日 38.733 5,200 0.0058

2020 年 01 月 21 日 38.641 4,300 0.0048

2020 年 01 月 22 日 37.935 2,000 0.0022

合计 -- -- -- 86,500 0.0961

（5）严立勇先生减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占公司总股本

比例（%）

严立勇 集中竞价

2019 年 11 月 19 日 27.000 2,000 0.0022

2019 年 11 月 22 日 28.590 1,000 0.0011

2019 年 11 月 28 日 28.600 2,000 0.0022

2019 年 12 月 05 日 28.780 6,000 0.0067

2019 年 12 月 06 日 28.990 4,100 0.0046

2019 年 12 月 10 日 29.550 19,600 0.0218

2019 年 12 月 11 日 29.730 53,000 0.0589

2019 年 12 月 13 日 30.400 7,300 0.0081

2019 年 12 月 16 日 30.900 200 0.0002

2019 年 12 月 17 日 30.600 600 0.0007

2020 年 01 月 15 日 36.000 9,200 0.0102

2020 年 01 月 17 日 37.000 10,000 0.0111

2020 年 01 月 20 日 39.000 10,000 0.0111

合计 -- -- -- 125,000 0.1389

（5）吴伟华先生减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占公司总股本

比例（%）

吴伟华 集中竞价

2019 年 11 月 18 日 26.878 240,000 0.2667

2019 年 11 月 19 日 26.947 220,000 0.2444

2019 年 11 月 20 日 28.531 50,000 0.0556

2019 年 12 月 04 日 28.506 18,600 0.0207

2019 年 12 月 13 日 30.426 10,000 0.0111

2019 年 12 月 18 日 29.986 11,400 0.0127

2019 年 12 月 25 日 29.274 50,000 0.0556

2019 年 12 月 26 日 29.305 75,000 0.0833

2019 年 12 月 30 日 29.266 30,000 0.0333

2019 年 12 月 31 日 29.564 20,000 0.0222

2020 年 01 月 13 日 34.077 10,000 0.0111

2020 年 01 月 17 日 37.061 15,000 0.0167

合计 -- -- -- 750,000 0.8333

注：（1）若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（2）叶树祥先生、杨国栋先生、潘小云先生、徐爱放女士、严立勇先生、吴伟华先

生减持的股份来源为公司首次公开发行前发行的股份。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本比

例（%）

股数

（股）

占总股本比

例（%）

叶树祥

合计持有股份 2,450,000 2.7222 1,839,200 2.0436

其中：无限售条件股份 612,500 0.6806 449,825 0.4998

有限售条件股份 1,837,500 2.0417 138,9375 1.5438

杨国栋

合计持有股份 2,450,000 2.7222 1,549,999 1.7222

其中：无限售条件股份 612,500 0.6806 171,874 0.1910

有限售条件股份 1,837,500 2.0417 1,378,125 1.5313

潘小云

合计持有股份 500,000 0.5556 313,750 0.3486

其中：无限售条件股份 125,000 0.1389 10,000 0.0111

有限售条件股份 375,000 0.4167 303,750 0.3375

徐爱放

合计持有股份 500,000 0.5556 413,500 0.4594

其中：无限售条件股份 125,000 0.1389 38,500 0.0428

有限售条件股份 375,000 0.4167 375,000 0.4167

严立勇

合计持有股份 500,000 0.5556 375,000 0.4167

其中：无限售条件股份 125,000 0.1389 71,850 0.0798

有限售条件股份 375,000 0.4167 303,150 0.3368

吴伟华

合计持有股份 2,853,570 3.1706 2,103,570 2.3373

其中：无限售条件股份 2,853,570 3.1706 2,103,570 2.3373

有限售条件股份 0 0 0 0

注：（1）若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、其他相关说明

1、叶树祥先生、杨国栋先生、潘小云先生、徐爱放女士、严立勇先生、吴

伟华先生本次减持计划的实施情况符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公

司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，截至本公告日，实际减

持股份数未超过计划减持股份数量。

3、叶树祥先生、杨国栋先生、潘小云先生、徐爱放女士、严立勇先生、吴

伟华先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

叶树祥先生、杨国栋先生本次减持价格依据市场价格确定，且遵守其在首次

公开发行股票并上市时所做出的承诺，在锁定期届满后两年内减持价格不低于公

司首次公开发行股票的发行价（若公司在发行上市后有派息、送股、资本公积转

增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理）。鉴于 2018 年度权益

分派已实施完毕，在对发行价做除权除息调整后，其减持价格应不低于 22.32 元

/股。

潘小云先生、徐爱放女士、严立勇先生、吴伟华先生本次减持价格依据市场

价格确定。

4、叶树祥先生、杨国栋先生、潘小云先生、徐爱放女士、严立勇先生、吴

伟华先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司

控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

5、截至本公告日，叶树祥先生、杨国栋先生、潘小云先生、徐爱放女士、

严立勇先生、吴伟华先生本次减持计划尚未实施完毕，公司将会持续关注上述股

东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露

义务。

三、备查文件

1、叶树祥先生、杨国栋先生、潘小云先生、徐爱放女士、严立勇先生、吴

伟华先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 18 日