证券代码：002813       证券简称: 路畅科技        公告编号:2021-012

深圳市路畅科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及

董监高减持时间过半的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年01月06日披

露了《关于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高减持股份的预

披露公告》（公告编号：2021-001），公司控股股东、实际控制人、持股5%以上

股东郭秀梅女士拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、

大宗交易的方式减持公司股份3,600,000股（占公司总股本的3.00%）。董事长张

宗涛先生、董事彭楠先生、监事会主席陈守峰先生、监事杨成松先生、高级管理

人员蒋福财先生、朱玉光先生、胡锦敏（历任）、廖晓强先生（历任）、何名奕

先生（历任）拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易

的方式合计减持本公司股份数量不超过1,118,500股（占公司总股本的比例不超

过0.93%）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日

报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告。

近日，公司收到上述减持人员出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，

截至本公告日，上述减持时间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若

干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股

份实施细则》等法律法规的规定，在减持时间区间内，董监高在减持数量过半或

减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关减持进展情况公告如下：

一、 股东减持股份情况

1、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东郭秀

梅女士、董事长张宗涛先生、董事彭楠先生、监事会主席陈守峰先生、监事杨成

松先生、高级管理人员蒋福财先生、朱玉光先生、胡锦敏先生（历任）、廖晓强

先生（历任）、何名奕先生（历任）本次减持计划时间已过半。

上述股东减持计划的实施均在此前公告的减持计划范围内。减持计划实施期

间，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东郭秀梅女士、董事长张宗涛先

生、董事彭楠先生、监事会主席陈守峰先生、监事杨成松先生、高级管理人员蒋

福财先生、朱玉光先生、胡锦敏先生（历任）、廖晓强先生（历任）、何名奕先

生（历任）均通过集中竞价的交易方式减持了公司部分股份，具体情况如下：

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占公司总股

本比例（%）

郭秀梅 集中竞价
2021年01月28日至

2021年04月27日
26.4972 1,103,400 0.9195

张宗涛 集中竞价
2021年01月28日至

2021年04月27日
27.391  478,200 0.3985

彭  楠 集中竞价
2021年01月28日至

2021年04月27日
28.7422  85,508 0.0713

陈守峰 集中竞价
2021年01月28日至

2021年04月27日
28.0026 72,000  0.0600

杨成松 集中竞价
2021年01月28日至

2021年04月27日
27.0703 14,500 0.0121

蒋福财 集中竞价
2021年01月28日至

2021年04月27日
27.363 62,600 0.0522

朱玉光 集中竞价
2021年01月28日至

2021年04月27日
28.4493 116,500 0.0971

胡锦敏 集中竞价
2021年01月28日至

2021年04月27日
27.65 93,000 0.0775

廖晓强 集中竞价 2021年01月28日至 29.201  20,000 0.0167

2021年04月27日

何名奕 集中竞价
2021年01月28日至

2021年04月27日
28.36 72,000  0.06

合计 -- -- 2,117,708  1.7648%

上述股东减持股份来源均为公司首次公开发行前持有的股份。

2、股东本次减持前后持股情况

股东

名称

股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占公司总

股本比例
股数（股）

占公司总

股本比例

郭秀梅

合计持股数量 80,614,190     67.18% 79,510,790   66.26%

其中：无限售条件股份 20,153,548   16.80%   19,050,148   15.88%

高管锁定股 60,460,642   50.38%    60,460,642   50.38%

张宗涛

合计持股数量 1,917,110    1.60%  1,438,910    1.20%

其中：无限售条件股份 479,278     0.40%

1,078  0.00%

高管锁定股 1,437,832     1.20%

1,437,832     1.20%

彭  楠

合计持股数量 530,030  0.44%  444,522 0.37%

其中：无限售条件股份 132,508  0.11%  47,000  0.04%

高管锁定股 397,522  0.33%  397,522  0.33%

陈守峰

合计持股数量 294,970  0.25%  222,970  0.19%

其中：无限售条件股份   73,743    0.06% 1,743  0.00%

高管锁定股 221,227  0.19%  221,227  0.19%

杨成松

合计持股数量 60,110  0.05% 45,610  0.04%

其中：无限售条件股份 15,028  0.01%  528   0.00%

高管锁定股 45,082  0.04% 45,082  0.04%

蒋福财

合计持股数量 254,500  0.21% 191,900  0.16%

其中：无限售条件股份 63,625  0.05% 1,025  0.00%

高管锁定股 190,875  0.16% 190,875  0.16%

朱玉光 合计持股数量 466,410  0.39% 349,910  0.29%

股东

名称

股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占公司总

股本比例
股数（股）

占公司总

股本比例

其中：无限售条件股份 116,603  0.10% 103  0.00%

高管锁定股 349,807  0.29% 349,807 0.29%

胡锦敏

合计持股数量 375,840    0.31% 282,840 0.24%

其中：无限售条件股份 93,960 0.08% 960 0.00%

高管锁定股 281,880 0.23% 281,880 0.24%

廖晓强

合计持股数量 305,630  0.25% 285,630  0.24%

其中：无限售条件股份 76,408  0.06% 56,408  0.05%

高管锁定股 229,222  0.19% 229,222 0.19%

何名奕

合计持股数量 291,740  0.24% 219,740  0.18%

其中：无限售条件股份 72,935  0.06% 935  0.00%

高管锁定股 218,805  0.18%  218,805  0.18%

合计 85,110,530  70.93%   82,992,82

2

 69.16%

二、 其他相关说明

1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监

高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级

管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、截至本次减持计划时间过半，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上

股东郭秀梅女士、董事长张宗涛先生、董事彭楠先生、监事会主席陈守峰先生、

监事杨成松先生、高级管理人员蒋福财先生、朱玉光先生、廖晓强先生（历任）、

胡锦敏先生（历任）、何名奕先生（历任）严格遵守已披露的减持计划，减持实

施情况在减持计划范围内，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

3、公司监事会主席陈守峰先生于2021年4月06日登录其股票账户通过集中竞

价交易的方式误操作卖出公司股票 1000 股，交易价格为30.05元/股，涉及交易

金额30,050元（公司拟于2021年04月30日披露 2020年年度报告及2021年第一季

度报告），上述交易行为构成窗口期减持。虽然陈守峰先生账户减持公司股票时，

没有获悉公司 2020年度报告及2021年第一季度报告的财务数据，交易时点亦不

存在影响公司股价波动的敏感信息，不属于利用内幕信息进行交易，但上述交易

行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理

规则》中“上市公司定期报告公告前 30 日内上市公司董事、 监事和高级管理

人员不得买卖本公司股票”的规定。

上述事项发生后，陈守峰先生深刻认识到本次窗口期减持事项属于违规行为，

进行了深刻反思，并向公司董事会进行了检讨。公司也就陈守峰先生窗口期减持

公司股票行为，对其进行了批评教育，督促其认真学习《上市公司董事、监事和

高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市

规则》等相关法律法规和规范性文件，并要求其严格执行。

陈守峰先生承诺： 1、未来6个月内不增持公司股份； 2、将加强相关法律

法规学习，严格规范买卖公司股票的行为，审慎操作，重视并履行自身职责和义

务，杜绝此类情况再次发生。

陈守峰先生对本次在窗口期误减持公司股票给公司和市场带来的不良影响，

向广大投资者致以诚挚的歉意。

4、 本次减持情况不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司持续性经

营产生影响。

5、以上减持情况未违反股东作出的任何股份锁定及减持相关承诺。

三、备查文件

1、《关于股份减持计划实施进展的告知函》；

2、《关于窗口期减持公司股份的致歉函》。

 特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日