证券代码：002813       证券简称: 路畅科技        公告编号:2020-069

深圳市路畅科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及部分

董监高减持计划实施完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月30日披露

了《关于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及部分董监高减持股份的

预披露公告》（公告编号：2020-036），公司控股股东、实际控制人、持股5%

以上股东郭秀梅女士拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞

价、大宗交易的方式减持公司股份7,200,000股（占公司总股本的6.00%），郭秀

梅女士于2020年1月20日离职，按相关规定，半年内不得减持公司股票，其在2020

年7月21日前不减持公司股票。董事长张宗涛先生、董事彭楠先生、监事会主席

陈守峰先生、监事杨成松先生、高级管理人员蒋福财先生、朱玉光先生、廖晓强

先生（历任）、何名奕先生（历任）拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6

个月内以集中竞价交易的方式合计减持本公司股份数量不超过1,100,100股（占

公司总股本的比例不超过0.93%）,并于2020年08月27日披露了《关于控股股东、

实际控制人、持股5%以上股东及部分董监高减持时间过半的进展公告》（公告编

号：2020-055）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网披露的公告。

近日，公司收到上述减持人员出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，

截至本公告日，上述减持时间已到期，根据《上市公司股东、董监高减持股份的

若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持

股份实施细则》等法律法规的规定。现将有关减持计划实施完成情况公告如下：

一、 股东减持股份情况

1、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东郭秀

梅女士、董事长张宗涛先生、董事彭楠先生、监事会主席陈守峰先生、监事杨成

松先生、高级管理人员蒋福财先生、朱玉光先生、廖晓强先生（历任）、何名奕

先生（历任）本次减持计划时间已到期。

上述股东减持计划的实施均在此前公告的减持计划范围内。减持计划实施期

间，监事杨成松先生未减持公司股份；公司控股股东、实际控制人、持股5%以上

股东郭秀梅女士、董事长张宗涛先生、董事彭楠先生、监事会主席陈守峰先生、

高级管理人员蒋福财先生、朱玉光先生、廖晓强先生（历任）、何名奕先生（历

任）均通过集中竞价的交易方式减持了公司部分股份,具体情况如下：

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

占公司总股

本比例（%）

郭秀梅 集中竞价
2020年07月21日至

2020年11月25日
22.71  955,600 0.7963

张宗涛 集中竞价
2020年05月27日至

2020年11月25日
23.10   35,500 0.0296

彭  楠 集中竞价
2020年05月27日至

2020年11月25日
   24.42   40,000     0.0333

陈守峰 集中竞价
2020年05月27日至

2020年11月25日
24.25 30,000  0.0250

蒋福财 集中竞价
2020年05月27日至

2020年11月25日
20.16 83,500 0.07

朱玉光 集中竞价
2020年05月27日至

2020年11月25日
22.27 135,500 0.1129

廖晓强 集中竞价
2020年05月27日至

2020年11月25日
23.00   69,400 0.06

何名奕 集中竞价
2020年05月27日至

2020年11月25日
20.70 83,800  0.07

合计 -- -- 1,433,300  1.1944%

上述股东减持股份来源均为公司首次公开发行前持有的股份。

2、股东本次减持前后持股情况

股东

名称

股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占公司总

股本比例
股数（股）

占公司总

股本比例

郭秀梅

合计持股数量  81,569,790   67.97% 80,614,190   67.18%

其中：无限售条件股份  20,392,448   16.99% 19,436,848   16.20%

高管锁定股  61,177,342   50.98% 61,177,342   50.98%

张宗涛

合计持股数量 1,952,610 1.63% 1,917,110    1.60%

其中：无限售条件股份 450,353   0.38% 414,853 0.35%

高管锁定股 1,502,257   1.25% 1,502,257    1.25%

彭  楠

合计持股数量 570,030 0.48% 530,030 0.44%

其中：无限售条件股份 142,508  0.12% 102,508 0.09%

高管锁定股 427,522 0.36% 427,522 0.36%

陈守峰

合计持股数量 324,970 0.27% 294,970 0.25%

其中：无限售条件股份 69,993 0.06% 39,993 0.03%

高管锁定股 254,977 0.21% 254,977 0.21%

杨成松

合计持股数量 60,110 0.05% 60,110 0.05%

其中：无限售条件股份 15,028 0.01% 15,028 0.01%

高管锁定股 45,082 0.04% 45,082 0.04%

蒋福财

合计持股数量 338,000 0.28% 254,500 0.21%

其中：无限售条件股份 84,500 0.07% 1,000 0.00%

高管锁定股 253,500 0.21% 253,500 0.21%

朱玉光

合计持股数量 601,910 0.50% 466,410 0.39%

其中：无限售条件股份 150,478 0.12% 14,978 0.01%

高管锁定股 451,432 0.38% 451,432 0.38%

廖晓强
合计持股数量 375,030 0.31% 305,630 0.25%

其中：无限售条件股份 93,758 0.08% 24,358 0.02%

股东

名称

股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占公司总

股本比例
股数（股）

占公司总

股本比例

高管锁定股 281,272 0.23% 281,272 0.23%

何名奕

合计持股数量 375,540 0.31% 291,740 0.24%

其中：无限售条件股份 93,885 0.08% 10,085 0.00%

高管锁定股 281,655 0.23% 281,655 0.24%

合计 86,167,990 71.81% 84,734,690

70.61%

二、其他相关说明

1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监

高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级

管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、截至本次减持时间到期，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东

郭秀梅女士、董事长张宗涛先生、董事彭楠先生、监事会主席陈守峰先生、监事

杨成松先生、高级管理人员蒋福财先生、朱玉光先生、廖晓强先生（历任）、何

名奕先生（历任）严格遵守已披露的减持计划，减持实施情况在减持计划范围内，

实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

3、 本次减持情况不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司持续性经

营产生影响。

4、以上减持情况未违反股东作出的任何股份锁定及减持相关承诺。

三、备查文件

1、《关于股份减持计划实施完成的告知函》。

 特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月二十六日