证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2020-050 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于股东减持股份的公告

股东龚虹嘉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）

2020年5月23日披露了《关于股东减持股份预披露的公告》(2020-034号）：持本

公司股份1,255,056,700股（占本公司总股本比例为13.43%）的股东龚虹嘉计划

自公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持本公司

股份不超过公司总股本2%的股份。

公司于2020年9月3日收到龚虹嘉出具的《龚虹嘉关于减持计划实施完毕的告

知函》，龚虹嘉通过竞价交易共计减持公司股份93,448,486股（占目前公司总股

本的比例为1.00%），减持计划已实施完毕，本次减持计划剩余的股份不再通过竞

价交易减持。具体情况如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

减持比例

（%）

龚虹嘉

竞价交易 2020.8.7 38.690 -1,999,992 -0.0214%

竞价交易 2020.8.10 38.050 -4,510,518 -0.0483%

竞价交易 2020.8.11 39.990 -14,222,311 -0.1522%

竞价交易 2020.8.12 39.820 -9,999,737 -0.1070%

竞价交易 2020.8.13 39.468 -6,476,106 -0.0693%

竞价交易 2020.8.14 39.911 -4,830,081 -0.0517%

竞价交易 2020.8.17 39.933 -6,155,621 -0.0659%

竞价交易 2020.8.18 39.172 -1,999,952 -0.0214%

竞价交易 2020.8.19 38.342 -2,864,266 -0.0307%

竞价交易 2020.8.20 38.177 -1,425,600 -0.0153%

竞价交易 2020.8.21 37.732 -3,008,961 -0.0322%

竞价交易 2020.8.24 38.684 -10,999,857 -0.1177%

竞价交易 2020.8.25 38.367 -4,306,550 -0.0461%

竞价交易 2020.8.26 38.056 -1,281,045 -0.0137%

竞价交易 2020.8.27 37.279 -5,572,671 -0.0596%

竞价交易 2020.8.28 37.349 -5,899,444 -0.0631%

竞价交易 2020.8.31 37.920 -3,113,334 -0.0333%

竞价交易 2020.9.1 37.778 -3,268,134 -0.0350%

竞价交易 2020.9.2 37.899 -1,467,506 -0.0157%

竞价交易 2020.9.3 38.656 -46,800 -0.0005%

合 计 -93,448,486 -1.00%

本次减持股份来源为首次公开发行前发行的股份，减持价格区间为37.279

元/股—39.990元/股。

自公司上次披露关于股东龚虹嘉的《简式权益变动报告书》（2017年9月28

日披露于巨潮资讯网）后，包括本次减持在内，龚虹嘉的累计减持比例为2.41%。

2、股东本次减持前后持股情况

股东

名称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股)
占总股本

比例(%)
股数(股)

占总股本

比例(%)

龚虹嘉

合计持有股份 1,255,056,700 13.43% 1,161,608,214 12.43%

其中：无限售条件股份 313,764,175 3.36% 220,315,689 2.36%

有限售条件股份 941,292,525 10.07% 941,292,525 10.07%

二、其他相关说明

公司2020年5月23日发布《关于股东减持股份预披露的公告》(2020-034号）：

持本公司股份1,255,056,700股（占本公司总股本比例为13.43%）的股东龚虹嘉

计划自公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持本

公司股份不超过公司总股本2%的股份。

1、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规

情况。

2、本次减持与公司此前已披露的龚虹嘉减持计划一致，本次龚虹嘉集中竞

价减持计划已实施完毕。

三、备查文件

1、《龚虹嘉关于减持计划实施完毕的告知函》。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2020年9月4日