关于部分董事及高级管理人员减持计划实施完成公告

 1

证券代码：002158         证券简称：汉钟精机         公告编号：2021-008

上海汉钟精机股份有限公司

关于部分董事及高级管理人员减持计划实施完成公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 23 日披露了《关于部

分董事和高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-003），公司董事长余昱

暄先生、副董事长曾文章先生、副董事长柯永昌先生、董事陈嘉兴先生、副总经理游百乐先

生、副总经理兼董事会秘书邱玉英女士计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6个月

内，以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的本公司股份不超过 596,450 股，占公司总股本

534,881,805比例 0.1116%。

公司于 2021 年 3 月 19 日披露了《关于部分董事减持计划减持数量过半的进展公告》

（公告编号：2021-006），公司副董事长曾文章先生、副董事长柯永昌先生、董事陈嘉兴先

生减持计划的减持数量已过半。

公司于 2021 年 3 月 23 日披露了《关于部分董事减持计划实施进展公告》（公告编号：

2021-007），公司董事长余昱暄先生减持计划的减持数量已过半，副董事长柯永昌先生减持

计划已实施完毕。

截至本公告日，公司董事长余昱暄先生、副董事长曾文章先生、副董事长柯永昌先生、

董事陈嘉兴先生、副总经理游百乐先生、副总经理兼董事会秘书邱玉英女士本次减持计划已

实施完毕（副董事长曾文章先生、董事陈嘉兴先生对于各自剩余可减持股数 475股、1,900

股承诺本次计划不再减持）。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳

证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现

将具体情况公告如下：

一、股份减持情况

1、减持计划实施情况

股东

名称

计划减持

股份数（股）
减持方式 减持时间

减持均价

（元/股）

减持数量

（股）

占公司总股

本比例

余昱暄 143,860

集中竞价 2021-03-18 23.01 50,000 0.0093%

集中竞价 2021-03-19 23.45 45,000 0.0084%

集中竞价 2021-03-23 24.03 20,000 0.0037%

集中竞价 2021-03-29 24.25 28,860 0.0054%

曾文章 110,475
集中竞价 2021-03-17 21.94 80,000 0.0150%

集中竞价 2021-03-18 23.00 30,000 0.0056%

柯永昌 56,500
集中竞价 2021-03-18 23.14 46,500 0.0087%

集中竞价 2021-03-19 23.34 10,000 0.0019%

陈嘉兴 92,700

集中竞价 2021-03-17 22.56 20,800 0.0039%

集中竞价 2021-03-18 22.31 50,000 0.0093%

集中竞价 2021-03-19 22.94 20,000 0.0037%

游百乐 94,740

集中竞价 2021-03-18 23.25 25,000 0.0047%

集中竞价 2021-03-29 24.24 40,000 0.0075%

集中竞价 2021-03-30 24.60 29,740 0.0056%

邱玉英 98,175

集中竞价 2021-03-18 23.20 24,175 0.0045%

集中竞价 2021-03-29 24.23 50,000 0.0093%

集中竞价 2021-03-30 24.60 24,000 0.0045%

合计 596,450 -- -- -- 594,075 0.1110%

上述人员所减持的股份来源于二级市场买入及限制性股票激励计划获授股。

2、减持前后持股情况

股东

名称
股份性质

本次减持计划前持有股份 本次减持后持有股份

持股数量

（股）

占总股本

比例

持股数量

（股）

占总股本

比例

余昱暄

合计持有股份 575,439 0.1076% 431,579 0.0807%

其中：无限售条件股份 143,860 0.0269% - -

高管锁定 380,819 0.0712% 380,819 0.0712%

股权激励限售 50,760 0.0095% 50,760 0.0095%

曾文章

合计持有股份 441,900 0.0826% 331,900 0.0621%

其中：无限售条件股份 110,475 0.0207% 475 0.0001%

高管锁定 285,865 0.0534% 285,865 0.0534%

股权激励限售 45,560 0.0085% 45,560 0.0085%

柯永昌

合计持有股份 226,000 0.0423% 169,500 0.0317%

其中：无限售条件股份 56,500 0.0106% - -

高管锁定 149,100 0.0279% 149,100 0.0279%

股权激励限售 20,400 0.0038% 20,400 0.0038%

陈嘉兴
合计持有股份 370,800 0.0693% 280,000 0.0523%

其中：无限售条件股份 92,700 0.0173% 1,900 0.0004%

高管锁定 233,780 0.0437% 233,780 0.0437%

股权激励限售 44,320 0.0083% 44,320 0.0083%

游百乐

合计持有股份 378,959 0.0708% 284,219 0.0531%

其中：无限售条件股份 94,740 0.0177% - -

高管锁定 265,139 0.0496% 265,139 0.0496%

股权激励限售 19,080 0.0036% 19,080 0.0036%

邱玉英

合计持有股份 392,700 0.0734% 294,525 0.0551%

其中：无限售条件股份 98,175 0.0184% - -

高管锁定 275,445 0.0515% 275,445 0.0515%

股权激励限售 19,080 0.0036% 19,080 0.0036%

注：表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

二、其他相关说明

1、在本次股份减持计划实施期间，上述股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份

的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细

则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次股份减持已按照相关规定进行了预先披露，减持股份情况与此前已披露的意

向、承诺及减持计划一致，不存在违规的情形。

3、截至本公告日，公司董事长余昱暄先生、副董事长曾文章先生、副董事长柯永昌先

生、董事陈嘉兴先生、副总经理游百乐先生、副总经理兼董事会秘书邱玉英女士本次减持计

划已实施完毕（副董事长曾文章先生、董事陈嘉兴先生对于各自剩余可减持股数 475 股、

1,900股承诺本次计划不再减持）。

4、本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续性经营

产生影响，公司基本面未发生重大变化。

三、备查文件

1、《关于买卖汉钟精机股票计划的通知函》

特此公告。

                                                   上海汉钟精机股份有限公司

                                                          董  事  会

                                                     二〇二一年三月三十日

	上海汉钟精机股份有限公司
	关于部分董事及高级管理人员减持计划实施完成公告
	一、 股份减持情况
	1、 减持计划实施情况
	2、 减持前后持股情况
	二、 其他相关说明
	三、 备查文件