苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年11月22日在

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司董事、高级管理人员减持

股份的预披露公告》(公告编号：2022-069 ) ，公司董事兼总经理滕有西先生

因个人财务需要，计划在该公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞

价交易方式减持本公司股份不超过 92,191股，占公司总股本比例为

0.0114%。

近日公司收到滕有西先生的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，

获悉本次减持计划已实施完毕，共计减持92,000股，剩余191股本次减持计

划期间内不再减持。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上

市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，

现将实施进展情况公告如下：

1、股份来源：公司股权激励行权股份。

2、股东减持计划的实施情况：

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股)
占总股本
比例(%)

股数(股)
占总股本
比例(%)

滕有西

合计持有股份 368,764 0.0456 276,764 0.0343%

其中：无限售条件股份 368,764 0.0456 276,764 0.0343%

有限售条件股份 0 0 0 0

1、本次减持计划的实施未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深

圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

等有关法律法规及公司制度的规定。

2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况符合此

前披露的减持计划。

3、截至本公告披露日，本次减持计划已经实施完毕。

4、滕有西先生不是公司的控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会

对公司治理结构及持续经营产生影响。

5、本次减持不存在需遵守其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》

等文件中所做出的最低减持价格等承诺的情形。

1、《关于股份减持计划实施情况的告知函》

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会
二〇二三年四月十五日

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

(元/股)

减持股数
(股 )

公司总股本(股 )
减持比例
( % )

滕有西 集中竞价 2022年12月14日 15.00 25,000 807,886,616 0.0031%

滕有西 集中竞价 2023年3月3日 15.27 20,000 807,886,616 0.0025%

滕有西 集中竞价 2023年4月14日 15.40 47,000 807,886,616 0.0058%

累计    92,000  0.0114% 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