证券代码：000603          证券简称：盛达资源       公告编号：2021-015

盛达金属资源股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产停牌前一交易日

前十大股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产

事项，为避免股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公

司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盛达资源；证券代码：000603）

于 2021 年 2 月 18 日（星期四）开市起停牌，并于同日披露了《盛达金属资源股

份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2021-009）。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务》相关

规定，现将公司股票停牌前 1 个交易日（即 2021 年 2 月 10 日）的前十大股东和

前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下：

一、公司股票停牌前 1 个交易日（即 2021 年 2 月 10 日）的前十大股东持

股情况

序号 持股人名称 持有人类别
持股数量

（股）

占公司总股

本比例

1 甘肃盛达集团有限公司 境内一般法人 215,939,596 31.30%

2 赵满堂 境内自然人 36,189,200 5.25%

3 三河华冠资源技术有限公司 境内一般法人 28,585,723 4.14%

4 赵庆 境内自然人 19,270,650 2.79%

5 赤峰红烨投资有限公司 国有法人 15,926,096 2.31%

6

中国农业银行股份有限公司－银

华内需精选混合型证券投资基金

（LOF）

基金、理财产品等 15,900,000 2.30%

7
中国建设银行股份有限公司－银

华同力精选混合型证券投资基金
基金、理财产品等 14,460,000 2.10%

8 天津祥龙企业管理有限公司 境内一般法人 13,700,000 1.99%

9 赣州希桥置业发展有限公司 境内一般法人 13,526,500 1.96%

10

中信证券股份有限公司－前海开

源金银珠宝主题精选灵活配置混

合型证券投资基金

基金、理财产品等 12,220,198 1.77%

合计 385,717,963 55.91%

二、公司股票停牌前 1 个交易日（即 2021 年 2 月 10 日）的前十大流通股

股东持股情况

序号 持股人名称 持有人类别
持股数量

（股）

占公司无限

售条件股份

总数比例

1 甘肃盛达集团有限公司 境内一般法人 172,259,456 29.76%

2 赵满堂 境内自然人 36,189,200 6.25%

3 三河华冠资源技术有限公司 境内一般法人 18,580,719 3.21%

4 赤峰红烨投资有限公司 国有法人 15,926,096 2.75%

5

中国农业银行股份有限公司－银

华内需精选混合型证券投资基金

（LOF）

基金、理财产品等 15,900,000 2.75%

6
中国建设银行股份有限公司－银

华同力精选混合型证券投资基金
基金、理财产品等 14,460,000 2.50%

7

中信证券股份有限公司－前海开

源金银珠宝主题精选灵活配置混

合型证券投资基金

基金、理财产品等 12,220,198 2.11%

8 香港中央结算有限公司 境外法人 8,149,735 1.41%

9 基本养老保险基金八零一组合 基金、理财产品等 5,500,000 0.95%

10 赵庆 境内自然人 4,817,663 0.83%

合计 304,003,067 52.52%

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司

                                         董 事 会

    2021 年 3 月 1 日