证券代码：000157       证券简称：中联重科     公告编号：2020－007号

证券代码：112805       证券简称：18中联 01

证券代码：112927       证券简称：19中联 01

中联重科股份有限公司

关于监事、高级管理人员减持股份实施完成的公告

中联重科股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于

2019 年 12 月 6 日在巨潮资讯网上披露了《关于监事、高级管理人员

减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-084），公司监事何建明

先生、副总裁熊焰明先生、副总裁孙昌军先生、副总裁郭学红先生、

副总裁付玲女士、副总裁杜毅刚女士、助理总裁王永祥先生、助理总

裁罗凯先生、助理总裁田兵先生、助理总裁唐少芳先生、投资总监申

柯先生计划在上述本公告发布之日起15个交易日之后的6个月内（法

律法规窗口期禁止减持的期间除外）以集中竞价或大宗交易方式减持

公司股份，其中 2019 年合计减持股份不超过 7,737,600 股（占公司

总股本的 0.0983%）；若 2019 年完成减持，2020 年合计减持不超过

5,803,400 股（占公司总股本的 0.0737%）。2020 年 1 月 2 日，公司

披露了《关于监事、高级管理人员减持股份的进展公告》（公告编号：

2020-001）。

公司近日收到上述十一位股东《关于股份减持计划实施完毕的告

知函》，截至 2020 年 1 月 20 日，上述十一位股东的股份减持计划已

实施完毕，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人

员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持实施情况公告如下：

一、本次减持股份的具体情况

股东

名称

减持方式 股份来源 减持期间 减持

次数

减持价格

区间

（元/股）

减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

减持比例

何建明 集中竞价 二级市场增

持以及股权

激励获授限

制性股票、

股票期权行

权所得

2020 年 1

月 20 日

1 6.78-6.82 6.81 315,300  25%

熊焰明 集中竞价 二级市场增

持以及股权

激励获授限

制性股票、

股票期权行

权所得

2020 年 1

月 20 日

1 6.80-6.83 6.81 776,821  25%

孙昌军 集中竞价 二级市场增

持以及股权

激励获授限

制性股票、

股票期权行

权所得

2020 年 1

月 20 日

1 6.80-6.82  6.80 672,076  25%

郭学红 集中竞价 二级市场增

持以及股权

激励获授限

制性股票、

股票期权行

权所得

2020 年 1

月 20 日

1 6.80-6.88 6.82 716,350  25%

付玲 集中竞价 二级市场增

持以及股权

激励获授限

制性股票、

股票期权行

权所得

2020 年 1

月 20 日

1 6.80-6.87 6.81 568,500  25%

杜毅刚 集中竞价 股权激励获

授限制性股

票、股票期

权行权所得

2020 年 1

月 20 日

1 6.80-6.81 6.81 606,600  25%

王永祥 集中竞价 股权激励获 2020 年 1 1 6.80-6.82 6.81 262,500  25%

授限制性股

票、股票期

权行权所得

月 20 日

罗凯 集中竞价 股权激励获

授限制性股

票、股票期

权行权所得

2020 年 1

月 20 日

1 6.80-6.82 6.81 271,800  25%

田兵 集中竞价 股权激励获

授限制性股

票、股票期

权行权所得

2020 年 1

月 20 日

1 6.79-6.82 6.81 367,500 25%

唐少芳 集中竞价 股权激励获

授限制性股

票、股票期

权行权所得

2020 年 1

月 20 日

1 6.80-6.82 6.81 262,500  25%

申柯 集中竞价 二级市场增

持以及股权

激励获授限

制性股票、

股票期权行

权所得

2020 年 1

月 20 日

1 6.79-6.88 6.81 983,300 25%

二、本次减持股份前后持股情况

股东

名称

股份性质 本次减持前持有的股份 本次减持后持有的股份

股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例

何建明 合计持有股份 1,261,647 0.0160% 946,347  0.0120%

其中：无限售条件股份 315,412  0.0040% 112  0.000001%

有限售条件股份 946,235  0.0120% 946,235  0.0120%

熊焰明 合计持有股份 3,108,071  0.0395% 2,331,250 0.0296%

其中：无限售条件股份 777,018 0.0099% 197 0.000003%

有限售条件股份 2,331,053 0.0296% 2,331,053 0.0296%

孙昌军 合计持有股份 2,688,725 0.0342% 2,016,649  0.0256%

其中：无限售条件股份 672,181 0.0085% 105  0.000001%

有限售条件股份 2,016,544 0.0256% 2,016,544  0.0256%

郭学红 合计持有股份 2,865,945  0.0364% 2,149,595  0.0273%

其中：无限售条件股份 716,486  0.0091% 136  0.000002%

有限售条件股份 2,149,459  0.0273% 2,149,459  0.0273%

付玲 合计持有股份 2,274,397 0.0289% 1,705,897  0.0217%

其中：无限售条件股份 568,599  0.0072% 99  0.000001%

有限售条件股份 1,705,798  0.0217% 1,705,798  0.0217%

杜毅刚 合计持有股份 2,426,442 0.0308% 1,819,842  0.0231%

其中：无限售条件股份 606,611  0.0077% 11  0.0000001%

有限售条件股份 1,819,831  0.0231% 1,819,831  0.0231%

王永祥 合计持有股份 1,050,000 0.0133% 787,500  0.0100%

其中：无限售条件股份 262,500  0.0033% 0  0.0000%

有限售条件股份 787,500  0.0100% 787,500  0.0100%

罗凯 合计持有股份 1,087,500 0.0138% 815,700  0.0104%

其中：无限售条件股份 271,875  0.0035% 75  0.000001%

有限售条件股份 815,625  0.0104% 815,625  0.0104%

田兵 合计持有股份 1,470,000 0.0187% 1,102,500  0.0140%

其中：无限售条件股份 367,500  0.0047% 0  0.0000%

有限售条件股份 1,102,500  0.0140% 1,102,500  0.0140%

唐少芳 合计持有股份 1,050,000 0.0133% 787,500  0.0100%

其中：无限售条件股份 262,500  0.0033% 0  0.0000%

有限售条件股份 787,500  0.0100% 787,500  0.0100%

申柯 合计持有股份 3,933,644 0.0500% 2,950,344  0.0375%

其中：无限售条件股份 983,411  0.0125% 111  0.000001%

有限售条件股份 2,950,233  0.0375% 2,950,233 0.0375%

三、相关说明

1、上述十一位股东本次实施减持情况与披露的减持计划一致，实

际减持股份数量未超过计划减持股份数量，符合《中华人民共和国公

司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份

的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管

理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

本次减持事项不存在违反相关意向、承诺的情形。

2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对

公司的治理结构和持续经营产生重大影响。

3、截至本公告披露日，上述十一位股东本次减持计划已经实施完

成。

四、备查文件

股东何建明先生、熊焰明先生、孙昌军先生、郭学红先生、付玲

女士、杜毅刚女士、王永祥先生、罗凯先生、田兵先生、唐少芳先生、

申柯先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。

特此公告。

中联重科股份有限公司

                            董   事   会

                            二○二○年一月二十二日

	中联重科股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年12月6日在巨潮资讯网上披露了《关于监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-084），公司监事何建明先生、副总裁熊焰明先生、副总裁孙昌军先生、副总裁郭学红先生、副总裁付玲女士、副总裁杜毅刚女士、助理总裁王永祥先生、助理总裁罗凯先生、助理总裁田兵先生、助理总裁唐少芳先生、投资总监申柯先生计划在上述本公告发布之日起15个交易日之后的6个月内（法律法规窗口期禁止减持的期间除外）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，其中...
	公司近日收到上述十一位股东《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至2020年1月20日，上述十一位股东的股份减持计划已实施完毕，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持实施情况公告如下：
	一、本次减持股份的具体情况
	二、本次减持股份前后持股情况
	四、备查文件